股票代码：600808             股票简称：马钢股份          公告编号：临 2015-013

债券代码：122090             债券简称：11 马钢 02

马鞍山钢铁股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本

公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次权益变动属于股东减持公司股份，不触及要约收购

 本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化

一、本次权益变动基本情况

2015 年 5 月 22 日下午 4 时，本公司收到控股股东马钢（集团）

控股有限公司（“马钢集团”）《马钢集团公司关于减持马钢股份 A 股

的函》，告知本公司自 2015 年 5 月 14 日至 5 月 22 日，马钢集团通过

上海证券交易所竞价交易系统减持本公司股份合计 379,956,471 股，

占本公司总股本的 4.93%。其中 5 月 14 日减持 27,238,501 股，5 月

15 日减持 6,261,832 股，5 月 22 日减持 346,456,138 股。

马钢集团在来函中表示，减持本公司股份是其转型发展的需要。

减持后，马钢集团持有本公司股份变更为 3,506,467,456 股，持

股比例由 50.47%降至 45.535%，仍为本公司控股股东。

马钢集团减持本公司股份行为已取得有权国有资产监督管理机

构批准，其在获得批准的 12 个月内（自 2015 年 4 月 30 日起）可减

持不超过本公司总股本 5%的股份。

二、所涉及后续事宜

上述权益变动未导致本公司控股股东发生变化，亦不涉及披露权

益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续事项。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

                               2015 年 5 月 22 日