## 无锡先导自动化设备股份有限公司 2015 年半年度利润分配预案预披露补充公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡先导自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 30 日披露了《无锡先导自动化设备股份有限公司关于 2015 年半年度利润分配预案的预披露公告》，公告披露了公司 2015 年半年度利润分配预案的基本内容及公司股东无锡先导投资发展有限公司的意见与承诺，经审核，发现部分内容披露不充分，现补充更正如下：

本预案披露前 6 个月相关股东及高管均无减持股份情况发生；预案披露后 6 个月相关股东及高管的股份尚在限售期内，所以无减持意向。

特此公告。

无锡先导自动化设备股份有限公司董事会

2015 年 7 月 2 日