雏鹰农牧集团股份有限公司 控股股东收到中国证券监督管理委员会河南监管局 《行政监管措施决定书》的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司控股股东侯 建芳先生转来的中国证券监督管理委员会河南监管局(以下简称"中国证监会河 南监管局")[2015]15号《行政监管措施决定书》,主要内容如下:

侯建芳先生作为公司的控股股东,自2014年8月19日至2015年6月16日期间, 通过深圳证券交易所系统累计减持公司股份6507万股,占公司总股本的比例为 6.23%, 你在累计减持公司股份比例达到5%时, 未向中国证监会、证券交易所提 交书面报告,并通知公司予以公告,在履行报告和信息披露义务前也未停止卖出 雏鹰农牧股票。

上述行为违反《证券法》第八十六条和《上市公司收购管理办法》(中国证券 监督管理委员会令第108号)第十三条的规定。按照《上市公司收购管理办法》 第七十五条的规定,我局决定对你采取监管谈话的监管措施,并记入证券期货诚 信档案。

公司控股股东侯建芳先生向广大投资者表示诚挚的歉意,并表示今后将加强 对相关法律法规的学习理解,并承诺今后将避免此类事件的再次发生。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司 董事会 二〇一五年七月七日