1

证券代码： 600680    900930    证券简称：上海普天   沪普天 B     编号：临 2015-032

上海普天邮通科技股份有限公司

有关控股股东承诺书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2015 年 7 月 8 日收到控股股东中国普天信息产业股份有限公司的承诺书，承诺内

容如下：

一、中国普天作为负责任的控股股东，从 2015 年 7 月 8 日起，在未来 6 个月以内不减持该

公司股票。

二、目前，上海普天经营层面良好，主营业务正常开展。中国普天将通过资产重组、优化资

源配置等手段，继续推进上市公司加快转型升级和结构调整，大力提升上市公司质量。

三、中国普天将加快推进上市公司健全投资者回报长效机制，提高上市公司经营质量和盈利

水平，以不断提高投资者回报。

截至 2015 年 6 月 30 日，中国普天信息产业股份有限公司持有本公司 A 股股份数量为

192,073,258 股，持股比例为 50.25%。

特此公告。

备查文件：

1、中国普天信息产业股份有限公司发给公司的《承诺书》。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2015 年 7 月 9 日