证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代码：000665       证券简称：湖北广电       公告编号：2015-058

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人承诺不减持公司

股票等事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015 年 7 月 9 日，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以

下简称“公司”或“湖北广电”）收到公司间接控股股东湖北省楚天

广播电视信息网络有限责任公司和控股股东湖北省楚天数字电视有

限公司及其一致行动人湖北省楚天视讯网络有限公司、湖北楚天金纬

广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司（以下

统称“楚天数字及其一致行动人”）发来的《关于未来六个月不减持

湖北广电股票的承诺函》，主要内容如下：

近期，证券市场出现非理性下跌，基于对中国经济、资本市场及

湖北广电发展前景充满信心，为稳定市场预期，增强投资者信心，楚

天数字及其一致行动人承诺：

1、自本承诺之日起未来六个月内（2015 年 7 月 9 日至 2016 年 1

月 8 日）不减持持有的湖北广电股票，以实际行动维护市场稳定，切

实保护投资者利益；

2、楚天数字及其一致行动人将一如既往地支持湖北广电的经营

与发展，提升湖北广电经营业绩，以稳定的业绩回报投资者。

公司董事、监事、高级管理人员也积极响应中国证监会《关于上

市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项

的通知》（证监发[2015]51 号）文件精神，部分董事、监事、高级管

理人员承诺在未来六个月内，如公司股票出现异常波动，将择机增持。

同时公司将积极推动股权激励计划，适时制定股权激励方案，报

相关主管部门审批和内部决策程序审议通过后实施。

公司将同全体股东一起，共同维护资本市场稳定，努力拓展创新，

提升公司业绩，提高投资者回报，增强公司长期价值投资的吸引力。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

                                 二〇一五年七月十日