证券代码：002378      证券简称：章源钨业     编号：2015-033

崇义章源钨业股份有限公司

关于控股股东承诺不减持公司股份等事项的公告

2015 年 7 月 9 日，崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“章源钨业”，

“公司”）收到控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称“章源控股”）

的承诺书，具体内容如下：

作为崇义章源钨业股份有限公司的控股股东，为维护资本市场稳定，切实维

护广大投资者权益，章源控股作出如下承诺：

一、在符合法律、法规的前提下，按照有关规定增持章源钨业股份；

二、从即日起 6 个月内，不通过二级市场减持章源钨业股份；

三、履行大股东职责，着力提高上市公司质量，推动上市公司建立健全投资

者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。

截至本公告披露日，章源控股持有公司股份 651,775,540 股，占公司总股本

的 70.53%。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2015 年 7 月 10 日

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。