证券代码：600712             股票简称：南宁百货             编号：临 2015-018

南宁百货大楼股份有限公司

关于维护公司股价稳定的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近期公司股价出现大幅波动，严重损害了投资者的利益。基于对公司未

来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为增强投资者信心，维护公司全

体股东的利益和公司股价稳定，我公司拟采取以下措施：

一、公司控股股东及实际控制人承诺在未来六个月内不减持公司股票，

切实维护全体股东的利益。

二、公司董事长黄永干，副董事长、总经理李亮，副总经理陈春、覃耀

杯、李薇、吴晓宾，董事会秘书周宁星等拟以个人自筹资金方式于近期通过

二级市场增持公司股票共计约 4 万股，且承诺在未来六个月内不减持公司股

票，以实际行动维护市场稳定。

三、公司将进一步加强投资者关系管理，并定于 2015 年 7 月 13 日（星

期一）上午 9:30-11:00 在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台与投资者进

行沟通，欢迎广大投资者积极参与。

四、公司将进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司

信息，及时澄清不实传言。

公司董事会将督促承诺股东、增持人员严格执行上述承诺，并及时履行

信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

 南宁百货大楼股份有限公司董事会

2015 年 7 月 10 日