证券代码：600558        证券简称：大西洋       公告编号：临2015-64号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于维护公司股价稳定措施的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

鉴于近期证券市场出现的非理性波动，为提振市场信心，切实维

护资本市场的稳定和广大投资者的合法权益，四川大西洋焊接材料股

份有限公司（以下简称“公司”）拟采取以下措施支持资本市场的持

续稳定健康发展，维稳公司股价。现将有关措施公告如下：

一、公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司（以下简称“大

西洋集团”）承诺在未来 6 个月内不减持所持有的公司股份；并将根

据市场情况，在法律、法规允许的范围内，不排除在未来继续增持公

司股票。

二、公司董事兰坤先生基于对公司价值的判断及未来发展的信心，

计划在 2015 年 12 月 31 日之前，增持公司股票不少于 100 万股，并

在法定期限内不减持所持有的公司股票。

三、公司将在法律法规、监管规则允许的范围内，做好公司股票

市值管理工作，积极践行投资者关系管理，持续提高公司信息披露质

量。同时,加强与投资者的沟通交流，并通过上交所“上证 e 互动”

平台，主动向投资者说明维护公司股价稳定的具体方案，增进与投资

者的交流互信，坚定投资者信心。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董  事  会

2015年7月11日