## 西部金属材料股份有限公司 关于维护公司股价稳定方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

面对当前股市的非理性下跌,为维护资本市场稳定,保护投资者利益,公司 管理层和控股股东进行了研究,提出公司股价稳定方案,具体如下:

- 1、公司控股股东西北有色金属研究院计划自2015年7月9日起至2015年10月8 日增持公司股份,增持金额为1,000万元,并承诺在增持结束后六个月内不减持公司 股票。
- 2、公司控股股东西北有色金属研究院将在适当时机研究通过资产重组、培育 注资等方式支持公司加快转型升级和结构调整力度。
- 3、鼓励公司董事、监事、高管及公司员工择机从二级市场购入公司股票。公 司将积极探索推进包括但不限于员工持股计划、股权激励等措施。
- 4、公司将瞄准航空、核电、环保等高端市场,加大创新研发、市场开发、人 才培养等方面力度,不断优化资产运营效率和扩大市场份额,进一步巩固提高内部 协同效应,不断提高公司核心竞争力,增加公司长期价值。
- 5、进一步强化信息披露质量,提高信息披露的及时性和透明度,加强投资 者关系管理,增进交流与互信。公司将一如既往诚信经营、规范运作、提升公司 核心竞争力,建立健全投资者回报长效机制,以实际行动维护资本市场稳定。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司 董事会 2015年7月11日