证券代码：600783             股票简称：鲁信创投                 编号：临 2015-34

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于维护公司股价稳定方案的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年6月中旬以来，中国资本市场遭遇了前所未有的非理性暴跌，公司股

价随着市场波动大幅下跌。为捍卫公司市值，保护投资者尤其是中小投资者权益，

2015年7月8日，公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁

信集团”）承诺自2015年7月9日至2015年12月31日不减持公司股份。2015年7月9

日，鲁信集团与公司管理层召开会议，拟定维护股价稳定及保护投资者尤其是中

小投资者方案，并以此彰显对公司未来发展的信心和决心。

具体实施方案如下：

一、控股股东鲁信集团将于未来 6个月内（自 2015 年 7 月 10 日起）通过证

券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，增持金额不低于 5000

万元，并承诺 6个月内不减持通过上述方式购买的公司股份；

    二、在法律法规许可情况下，积极探索股份回购、股权激励、员工持股计划

等方式，推动公司积极开展市值管理，切实维护市场稳定；

三、鼓励公司管理层、员工及合作伙伴在法律法规许可的情况下择机从二级

市场购入公司股票；

    四、诚信经营、规范运作，持续提高公司信息披露质量，为股东提供真实、

准确的投资决策依据；积极践行投资者关系管理，切实保护投资者合法权益，努

力推动中小股东参与公司治理和重大决策；

五、立足长远扎实做好经营管理工作，努力强化企业核心竞争力，充分利用

好改革机遇，发挥好资本市场功能，率先实现企业转型发展，以真实稳定的业绩

回报广大股东；

六、切实履行《山东上市公司关于共同维护资本市场稳定的联合声明》，在

诚信经营、规范运作、不断强化企业自身盈利能力的同时，认真履行社会责任，

共同维护资本市场的持续健康稳定发展。

公司将通过上海证券交易所“E互动”平台向市场说明维护公司股价稳定的

方案，介绍公司业务经营情况及管理层对公司未来发展的讨论与分析，加强投资

者关系管理，做好投资者沟通工作。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2015年7月11日