证券代码：000026  200026  证券简称：飞亚达A 飞亚达B  债券代码：112152

债券简称：12亚达债  公告编号：2015-032

飞亚达（集团）股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

本次权益变动属于减持。

本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

本公司于 2015 年 8 月 27 日接公司股东鹏华资产管理（深圳）有限公司报告，

鹏华资产管理（深圳）有限公司代表“鹏华资产金润 16 号高览投资资产管理计

划”、“鹏华资产高览投资金润 17 号资产管理计划”、“鹏华资产金润 19 号资产管

理计划”、“鹏华资产金润 20 号资产管理计划”、“鹏华资产金润 23 号资产管理计

划”、“鹏华资产福慧 1号资产管理计划”、“鹏华资产福慧 3号资产管理计划”于

2015 年 6月 30日至 2015 年 8月 27日通过深圳证券交易所集中竞价交易减持飞

亚达 A股股票。本次减持前，鹏华资产管理（深圳）有限公司代表的资管计划累

计持有飞亚达 A 股票 23,141,587 股，占飞亚达 A 总股本 5.89%；本次减持后，

鹏华资产管理（深圳）有限公司代表的资管计划持有飞亚达 A 股票 3,510,006.00

股，占飞亚达 A总股本的 0.89%。

鹏华资产管理（深圳）有限公司代表的资管计划减持飞亚达 A是根据其资产

管理合同处置委托资产, 不排除在未来 12 个月内可能继续减少其持有的飞亚达

A股票，若发生相关的权益变动，将严格按照相关规定履行信息披露义务。

二、所涉及后续事项

上述权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人发生变化。

该股东权益变动的详细内容详见同日在巨潮网披露的《简式权益变动报告

书》。

特此公告

                                         飞亚达（集团）股份有限公司

                                                  董  事  会

                                        二○一五年八月二十九日