证券代码：000659         证券简称：*ST 中富         公告编号：2015-159

珠海中富实业股份有限公司

关于控股股东承诺不减持的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

根据公司与以交通银行股份有限公司珠海分行为牵头行的银团

签订的《人民币20亿元中期流动资金银团贷款协议之修改协议》中的

积极承诺条款的相关内容，公司控股股东深圳市捷安德实业有限公司

（以下简称“捷安德”）向公司发来通知函称：捷安德以协议转让方

式收购ASIA BOTTLES (HK) COMPANY LIMITED所持有的珠海中富实业

股份有限公司11.39%股权于2015年1月20日在中国证券登记结算有限

公司深圳分公司完成交割和登记变更。捷安德承诺，收购的上述股权

自2015年1月20日起36个月不减持。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

                           2015年10月30日 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