证券代码：300066          证券简称：三川股份       公告编号：2015-068

江西三川水表股份有限公司

关于管红峰女士承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 7 月 10 日披露

《关于控股股东及董监高承诺的公告》（公告编号 2015－046），公司控股股东

江西三川集团有限公司及公司非独立董事、监事、高级管理人员承诺从 2015 年

7 月 10 日起 6个月内不通过二级市场减持所持公司股份。2015 年 11 月 10 日，

管红峰女士通过非交易过户方式取得上述限售股份 3,190,848 股。据此，管红峰

女士承诺：在 2016 年 1 月 10 日前不通过二级市场减持其持有的上述 3,190,848

股份。

特此公告。
江西三川水表股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月十一日