股票代码：600865      股票简称：百大集团     编号：临 2015-051

百大集团股份有限公司

关于股票交易异常波动的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015 年 11 月 25

日、11 月 26 日和 11 月 27 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累

计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，公司于 2015

年 11 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、

《证券时报》上披露了《股票交易异常波动公告》（临时公告编号：

2015-050）。现根据相关要求，作如下补充披露：

一、公司关注并核实的相关情况

1、公司于 2015 年 9 月 24 日与浙江省肿瘤医院签订《浙江西子国际

医疗中心合作协议》。公司与浙江省肿瘤医院就浙江西子国际医疗中心关

于合作原则、合作模式、合作期限、管理架构事宜达成相关合作协议，双

方确定以委托管理的方式进行合作，具体内容详见刊登在 9 月 25 日上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》上的

临 2015-039 号公告。

目前有关该医疗中心的各项工作正在筹备中，截至本公告披露日，该

医疗中心尚无具体的资金投入金额及前期规划与定位等实质性进展。

2、经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，公司拟与杭州解百

集团股份有限公司、浙江迪安诊断技术股份有限公司共同以现金方式出资

人民币 6,000 万元设立浙江颐和国际健康管理有限公司，其中公司拟出资

人民币 1,200 万元，持有健康管理公司 20%股权，具体内容详见刊登在 11

月 17 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证

券时报》上的临 2015-047 号公告。

目前该健康管理公司正在进行办理工商注册登记手续的各项前期准

备工作，截至本公告披露日尚无实质性进展。

二、上市公司认为必要的风险提示

浙江西子国际医疗中心在筹备期将受到国家政策、市场条件、自身条

件及审批流程与手续等多方面影响，存在较大不确定性，同时距正式运营

尚需较长时间，短期内对公司业绩无贡献。

浙江颐和国际健康管理有限公司办理工商注册登记及医疗资质许可

手续须履行相应的政府审批程序，存在一定的审批风险。

公司董事会郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露网站、媒体为

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》，

有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投

资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。

特此公告。

                                百大集团股份有限公司董事会

                                   二〇一五年十二月一日