证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2016－002

中材科技股份有限公司

关于控股股东及持股 5%以上股东承诺不减持公司股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 14 日收到公司控

股股东中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）及持股 5%以上股东南京

彤天科技实业股份有限公司（以下简称“南京彤天”）出具的《关于不减持股份

的承诺函》，具体内容如下：

基于对公司价值的认可和对公司未来发展前景的信心，为促进公司持续、稳

定、健康发展和维护广大股东利益，公司控股股东中材股份及持股 5%以上股东

南京彤天承诺自 2016 年 1 月 14 日起 6 个月内不减持所持有的公司股份。

目前，公司生产经营情况正常。公司将坚持新能源、新材料产业发展战略，

继续加快本次与泰山玻纤重大资产重组项目进度，推进锂电池隔膜等新兴产业的

建设，不断提升经营业绩和持续发展能力，增加公司长期价值投资的吸引力。

截止本公告日，中材股份持有本公司 21,729.83 万股，占总股本的 54.32%；

南京彤天持有本公司 2,032.72 万股，占总股本的 5.08%。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），

请广大投资者以公司在上述指定信息披露媒体登载的信息为准。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

                            二〇一六年一月十四日