证券代码：600068             股票简称：葛洲坝           编号：临 2016-003

中国葛洲坝集团股份有限公司关于控股股东及

公司董事、监事、高管承诺不减持公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

近日，国内证券市场大幅波动，为了维护良好市场环境，保护投资者

合法权益，基于对本公司可持续发展的信心和长期投资价值的认可，本公

司控股股东中国葛洲坝集团有限公司和本公司董事、监事、高管承诺不减

持本公司股票。具体内容如下：

    控股股东中国葛洲坝集团有限公司承诺：自 2016 年 1 月 29 日起 24 个

月内不通过二级市场、大宗交易减持本公司股份。截至本公告日，中国葛

洲坝集团有限公司持有本公司股份 1,949,448,239 股，占本公司股份总数

的 42.34%，其中，持有的本公司无限售条件股份 1,493,247,121 股，占本

公司股份总数的 32.43%。

本公司在任董事、监事、高管承诺：自2016年1月29日起12个月内不减

持本公司股份。

截至本公告日，本公司在任董事、监事、高管持股数量如下：

姓名 职务 持股数（股）

聂  凯 董事长 200,000

段秋荣 董事 11,800

付俊雄 董事、党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席 150,000

和建生      董事、总经理 174,700

汤念楚 监事会主席 100,000

崔大桥 总会计师 100,000

周力争 副总经理 100,000

江小兵      副总经理、总工程师 100,200

彭立权 董事会秘书 109,046

任建国 副总经理 100,000

宋 领 副总经理 100,000

陈晓华      副总经理 100,000

龚祖春 总经理助理 100,000

刘灿学 总经理助理 100,000

宋玉才 总经理助理 100,000

徐志国 总经济师、总法律顾问 101,200

邓银启 总经理助理 100,000

李恩义 总经理助理 100,000

合计 / 1,946,946

本公司目前生产经营活动正常，各项业务均保持着良好的发展态势。

本公司结构调整和转型升级的决心坚定，积极把握国家“一带一路”战略

机遇，持续推进国际业务优先发展战略，全面布局水务、环保、再生资源

回收利用、高端装备制造等新兴业务板块，致力于建设成为以基础设施建

设、环保综合服务为主，具有国际竞争力的世界一流企业。本公司将进一

步加强信息披露，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息；加强

投资者关系管理，坚定投资者信心；专注公司生产经营，增强公司盈利能

力，优化投资者回报机制，提升公司发展质量和长期投资价值。

特此公告。

                     中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

                    2016 年 1 月 29 日