证券代码：300372           简称：欣泰电气        公告编号：2016-070

丹东欣泰电气股份有限公司

关于调整证券简称的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年 7 月 7 日，丹东欣泰电气股份有限公司（证券代码：300372，以下

简称“欣泰电气”）收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（[2016]84

号）及《市场禁入决定书》（[2016]5 号），中国证监会对欣泰电气及相关当事人

作出了行政处罚及市场禁入决定。为了更好地提醒投资者注意投资风险，根据《深

圳证券交易所会员客户高风险证券交易风险警示业务指引（2016 年修订）》第二

十六条规定，自 2016年 7月 12日起欣泰电气股票复牌交易的三十个交易日期间，

欣泰电气证券简称将调整为“*欣泰”。欣泰电气证券代码不变，股票价格的日涨

跌幅限制比例不变。

请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

                                         丹东欣泰电气股份有限公司

                                                   董事会

                                             二〇一六年七月八日