河南清水源科技股份有限公司发行股份

及支付现金购买资产并募集配套资金

发行情况报告书

独立财务顾问

二〇一六年九月

1

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
特别提示

一、 发行数量及价格

1、发行数量：17,561,965 股

2、发行价格：23.40 元/股

3、募集资金总额：410,949,981.00 元

4、募集资金净额：398,066,238.54 元

二、 本次发行股票锁定期

本次发行合计 3 名发行对象认购本次募集配套资金非公开发行新增股份

17,561,965 股。投资者通过本次募集配套资金非公开发行认购的股票的限售期为

新增股份上市之日起 12 个月。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上市首

日公司股价不除权。

本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定

的上市条件。

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
释  义

除非另有说明，以下简称在本上市报告书中的含义如下：

清水源、上市公司、公

司、本公司
指 河南清水源科技股份有限公司

同生环境、标的公司 指 河南同生环境工程有限公司

交易对方 指 同生环境2名股东，即钟盛、宋颖标

交易标的、标的资产 指 同生环境100%股权

交易价格、交易对价 指
清水源本次通过向同生环境2名股东以发行股份及支付现

金相结合的方式收购同生环境100%股权的价格

本次重大资产重组、本

次重组、本次交易
指

清水源向同生环境2名股东发行股份及支付现金购买同生

环境100%股权，同时向不超过5名其他特定投资者非公开

发行股票募集配套资金的行为

发行股份及支付现金购

买资产
指

清水源向同生环境2名股东以发行股份及支付现金相结合

的方式购买标的资产的行为

本次配套融资、募集配

套资金
指

清水源向不超过5名其他特定投资者非公开发行股票募集

配套资金的行为

本次发行 指
公司本次募集配套资金非公开发行不超过 41,095 万元（含

41,095 万元）人民币普通股股票的行为

《发行股份及支付现金

购买资产协议》
指

《河南清水源科技股份有限公司与钟盛、宋颖标之发行股

份及支付现金购买资产协议》

重组报告书 指

清水源2016年4月6日召开的第三届董事会第十三次会议审

议通过的《河南清水源科技股份有限公司发行股份及支付

现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》

会计师、审计机构、大

华所
指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

独立财务顾问、主承销

商、中原证券
指 中原证券股份有限公司

律师、嘉源律所 指 北京市嘉源律师事务所

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》

《发行管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

中国、国家 指 中华人民共和国

元 指 人民币元

股 指 人民币普通股A股

股东大会 指 河南清水源科技股份有限公司股东大会

董事会 指 河南清水源科技股份有限公司董事会

监事会 指 河南清水源科技股份有限公司监事会

晋煤华昱脱盐水、中水

回用BOT项目

晋煤华昱高硫煤洁净利用电热一体化脱盐水、中水回用

BOT项目

报告期、最近两年 指 2014年、2015年两个会计年度

说明：由于四舍五入的原因，本报告书中分项之和与合计项之间可能存在尾差差异。

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行类型

本次配套融资采取非公开发行 A 股股票方式。

二、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策程序

公司本次非公开募集配套资金发行股票相关事项已于 2016 年 4 月 6 日经公

司第三届董事会第十三次会议以及 2016 年 4 月 26 日公司 2016 年第二次临时股

东大会审议通过。

（二）本次发行监管部门核准过程

1、2016 年 5 月 19 日，清水源发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

金事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的 2016年第 36次会议审

核通过。

2、2016 年 7 月 1 日，中国证监会核发《关于核准河南清水源科技股份有限

公司向钟盛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕1490

号），非公开发行股份募集配套资金不超过 41,095 万元。

（三）募集资金及验资情况

本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。

截至2016年8月31日，本次募集配套资金的3名发行对象已将本次发行的认购

款汇入独立财务顾问中原证券为本次发行开立的账户。2016年9月1日，亚太（集

团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会A验字（2016）0207号《河南清

水源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定

投资者非公开发行普通股（A股）的认购资金实收情况验资报告》。经审验，截

止2016年8月31日，独立财务顾问中原证券指定的收款银行账户已收到3家认购对

象缴纳的认购河南清水源科技股份有限公司募集配套资金非公开发行人民币A

股股票的资金共计人民币410,949,981.00元。

截至2016年9月1日，独立财务顾问中原证券在扣除财务顾问费用和承销费后

向清水源指定账户划转了认股款。2016年9月1日，大华会计师事务所（特殊普通

合伙）对本次发行进行了验资，并出具了大华验字[2016]000768号《河南清水源

科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）17,561,965股后实收股本的验资报

告》。截至2016年9月1日止，清水源共计募集货币资金人民币410,949,981.00元，

扣除与发行有关的费用人民币12,883,742.46元 (包含可抵扣进项税708,597.85

元)，清水源实际募集资金净额为人民币398,066,238.54元，其中计入“股本”人

民币17,561,965.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币381,212,871.39元。变

更后的累计注册资本实收金额为人民币218,321,965.00元。

三、本次发行的基本情况

（一）发行方式：本次配套融资采取非公开发行方式。

（二）股票的类型和面值：本次配套融资为人民币普通股（A 股），每股面

值人民币 1.00 元。

（三）发行数量：17,561,965 股。

（四）发行价格：23.40 元/股。

本次配套融资的定价基准日为发行期首日，即 2016 年 8 月 22 日。本次发行

价格为不低于定价基准日前1个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于23.36

元/股（注：定价基准日前 1 个交易日股票交易均价=定价基准日前 1 个交易日股

票交易总额/定价基准日前 1 个交易日股票交易总量）。

经过询价，本次发行的发行价格最终确定为 23.40 元/股，相当于发行底价的

100.17%，相当于本次配套融资发行期首日（2016 年 8 月 22 日）前 1 个交易日

公司股票交易均价 25.95 元/股的 90.17%。

（五）募集资金

本次发行募集资金总额为 410,949,981.00 元，扣除发行费用 12,883,742.46 元

后，募集资金净额为 398,066,238.54 元。

（六）发行股票的锁定期

投资者通过本次配套融资认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得转

让。

四、本次发行的发行对象情况

（一）发行对象及认购数量

序号 认购对象
认购价格

（元/股）

认购股数

（股）

认购金额

（元）

1 财通基金管理有限公司 23.40 3,459,401 80,949,983.40

2 鹏华资产管理（深圳）有限公司 23.40 10,576,923 247,499,998.20

3 银华基金管理股份有限公司 23.40 3,525,641 82,499,999.40

合计 17,561,965 410,949,981.00

（二）发行对象基本情况

1、财通基金管理有限公司

公司类型：有限责任公司（国内合资）

成立日期：2011 年 06 月 21 日

住 所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

法定代表人：阮琪

注册资本：人民币 20,000 万元整

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。

[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

2、鹏华资产管理（深圳）有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2013 年 01 月 04 日

住 所：深圳市前海深港合作区前海一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海

商务秘书有限公司）

法定代表人：邓召明

注册资本：人民币 5,000 万元整

证券期货业务范围：特定客户资产管理

3、银华基金管理股份有限公司

公司类型：非上市股份有限公司

成立日期：2001 年 05 月 28 日

住 所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层

法定代表人：王珠林

注册资本：人民币 20,000 万元整

证券期货业务范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售

（三）发行对象及其关联方与公司未来交易安排

1、发行对象与发行人的关联关系及关联交易情况

截至本报告出具之日，本次发行的对象和发行人不存在关联关系，本次发行

对象及其关联方与发行人最近一年内未发生重大交易。

2、发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

对于未来可能发生的交易，发行人将严格按照公司章程及相关法律法规的要

求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

五、本次发行的相关机构情况

1、发行人：河南清水源科技股份有限公司

法定代表人：王志清

办公地址：济源市轵城镇 207 国道东侧正兴玉米公司北邻

电话：0391-6089790

传真：0391-6089919

联系人：朱晓军

2、独立财务顾问（主承销商）：中原证券股份有限公司

法定代表人：菅明军

办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 20 号海联大厦 19 层

电话：0371-65585033

传真：0371-65585639

财务顾问主办人：杨曦、武佩增

3、发行人律师：北京市嘉源律师事务所

法定代表人：郭斌

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408

电话：010-66413377

传真：010-66412855

经办律师：黄宝国、吕丹丹

4、验资机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：梁春

办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 1101

电话：010-58350011

传真：010-58350006

经办注册会计师：董超、李斌

第二节 本次发行前后公司相关情况

一、本次发行前后公司前十名股东变化情况

（一）本次发行前，公司前十名股东持股情况

截至 2016 年 8 月 15 日，公司前十名股东持股情况如下：

股东名称 股东性质 持股数量（股）
占总股本比例

（%）

王志清 境内自然人 95,270,000 47.45

北京新华联产业投资有限公司 境内非国有法人 20,000,000 9.96

宋颖标 境内自然人 7,000,000 3.49

钟盛 境内自然人 7,000,000 3.49

河南经纬投资咨询有限公司 境内非国有法人 6,290,000 3.13

段雪琴 境内自然人 4,200,000 2.09

张振达 境内自然人 2,315,000 1.15

杨海星 境内自然人 1,400,000 0.7

史振方 境内自然人 1,400,000 0.7

杨丽娟 境内自然人 1,120,000 0.56

合计   145,995,000 72.72

（二）本次发行后，公司前十名股东持股情况

本次募集配套资金非公开发行的新股登记完成后，公司前十名股东及其持股

情况如下：

序号 股东名称 持股总数（股） 持股比例(%)

1 王志清 95,270,000 43.64

2 北京新华联产业投资有限公司 20,000,000 9.16

3 鹏华资产管理（深圳）有限公司 10,576,923 4.84

4 宋颖标 7,000,000 3.21

5 钟盛 7,000,000 3.21

6 河南经纬投资咨询有限公司 6,290,000 2.88

7 段雪琴 4,200,000 1.92

8 银华基金管理股份有限公司 3,525,641 1.61

9 财通基金管理有限公司 3,459,401 1.58

10 张振达 2,315,000 1.06

合计 159,636,965 73.11

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

本次募集配套资金非公开发行股票前后，公司的董事、监事、高级管理人员

持有公司股票数量未发生变化。

三、本次发行对公司的影响

（一）股权结构变化

 单位：股

项目
本次发行前 本次变动 本次发行后

股份数量 比例 股份数量 股份数量 比例

无限售条件流通股 79,175,000 39.44  79,175,000 36.27%

有限售条件流通股 121,585,000 60.56 17,561,965 139,146,965 63.73%

总计 200,760,000 100.00%  218,321,965 100.00%

本次募集配套资金非公开发行股票完成后，公司注册资本、股份总数将发生

变化，公司将根据发行结果，对《河南清水源科技股份有限公司章程》相关条款

进行修订。

（二）资产结构

本次募集配套资金非公开发行股票的发行对象以现金认购本次发行股票，本

次新增股份登记到账后公司总资产、净资产增加，资产负债率将下降，公司的资

本结构、财务状况得到改善，财务风险降低，公司抗风险能力得到提高。

（三）业务结构

本次募集配套资金非公开发行股票的募集资金拟用于支付本次交易的现金

对价、标的公司下属伊川二污 BOT 项目和晋煤华昱脱盐水、中水回用 BOT 项目

建设、标的公司及其子公司偿还银行借款、支付本次交易相关税费和中介机构费

用。募集资金均用于本次重组相关事项，能够有效增强标的公司资本实力和抗风

险能力，增强其拓展业务的能力，为交易完成后公司与标的公司发挥协同效应、

加大业务开拓力度、增强盈利能力提供有力的资金保证，进而促进公司战略目标

的实现。

（四）公司治理

本次募集配套资金非公开发行股票完成后，公司的控股股东和实际控制人没

有发生变化，对公司治理不会有实质的影响。

（五）高管人员结构

本次募集配套资金非公开发行股票没有对公司的高级管理人员结构造成影

响，公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。

（六）关联交易和同业竞争

公司是生产经营管理体系完整、人员配置完整的经济实体和企业法人，具有

完全的自主经营权。本次发行前，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面

均独立进行，不受控股股东及其关联人的影响。

本次发行前后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、

管理关系不会发生重大变化，募集资金投资项目的实施不会新增关联交易，也不

会构成公司与控股股东、实际控制人的同业竞争。

第三节  独立财务顾问关于本次发行过程和发行对象

合规性的结论意见

独立财务顾问中原证券认为：

清水源本次募集配套资金非公开发行股票的发行过程遵循了公平、公正的原

则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象

及其获配数量和募集资金数量符合发行人董事会、股东大会决议和《创业板上市

公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法

律、法规的规定；发行对象的选择有利于保护上市公司及其全体股东的利益，对

发行对象的选择和询价、定价以及股票配售过程符合公平、公正原则，符合发行

人及其全体股东的利益，符合中国证监会的相关要求。

经核查，参与本次募集配套资金非公开发行的对象不包括发行人董事、监事、

高级管理人员、独立财务顾问及与上述机构及人员存在关联关系的关联方；董事、

监事、高级管理人员不存在直接或间接地通过结构化资产管理产品参与认购本次

募集配套资金非公开发行股票的情况。

第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象

合规性的结论意见

发行人律师北京市嘉源律师事务所认为：

1、清水源本次配套融资已经取得必要的授权和批准。

2、清水源本次配套融资的发行过程符合《重组管理办法》、《发行管理暂行

办法》及《非公开发行实施细则》的有关规定，发行结果公平、公正。

3、清水源本次配套融资的认购对象符合《发行管理暂行办法》及《非公开

发行实施细则》的相关规定，且具备合法的主体资格。

4、清水源本次配套融资涉及的《认购邀请书》、《申购报价单》以及《股

份认购合同》等法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定，内容及形式均合

法、有效。

5、清水源本次配套融资的募集资金已足额缴纳。

第五节 中介机构声明

（附后）

独立财务顾问声明

本独立财务顾问已对河南清水源科技股份有限公司发行股份及支付现金购

买资产并募集配套资金发行情况报告书进行了核查，确认其不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

财务顾问协办人签名：____________

刘阳阳

财务顾问主办人签名：

                   杨曦            武佩增

 资本市场总部负责人：____________

                    陈军勇

法定代表人签名：

                    菅明军

中原证券股份有限公司

年    月    日

 律师声明

本所及签字的律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所

出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本发行情况报告书

中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容出

现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应

的法律责任。

经办律师：

                       黄国宝              吕丹丹

律师事务所负责人：

                       郭斌

北京市嘉源律师事务所

 年    月    日

承担审计业务的会计师事务所声明

本审计机构及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报

告书与本审计机构出具的报告不存在矛盾。本审计机构及签字注册会计师对发行

人在本发行情况报告书中引用的财务报告的内容无异议，确认本发行情况报告书

不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准

确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：

                          梁 春

经办注册会计师：

                      董  超             李 斌

   大华会计师事务所（特殊普通合伙）

年    月    日

承担验资业务的会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与

本验资机构出具的报告不存在矛盾。本验资机构及签字注册会计师对发行人在本

发行情况报告书中引用的验资报告的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因

所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和

完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：

                          梁  春

经办注册会计师：

                          董  超             李  斌

   大华会计师事务所（特殊普通合伙）

年    月    日

第六节 备查文件

一、备查文件

1、中原证券出具的《中原证券股份有限公司关于河南清水源科技股份有限

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之独立财务顾问核

查意见》；

2、中原证券出具的《中原证券股份有限公司关于河南清水源股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之配套融资发行过程和认购对象

合规性的报告》；

4、嘉源律所出具《北京市嘉源律师事务所关于河南清水源科技股份有限公

司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股

票发行过程和认购对象合规性的见证法律意见书》（律师关于本次非公开发行过

程和认购对象合规性的报告）；

5、大华所出具的大华验字[2016]000695 号《河南清水源科技股份有限公司

发行人民币普通股（A 股）17,561,965 股后实收股本的验资报告》；

二、查阅地点

1、发行人：河南清水源科技股份有限公司

地址：济源市轵城镇 207 国道东侧正兴玉米公司北邻

电话：0391-6089790

传真：0391-6089919

2、独立财务顾问(主承销商)：中原证券股份有限公司

地址：郑州市郑东新区商务外环路 20 号海联大厦 19 层

电话：0371-65585033

传真：0371-65585639

（本页无正文，为《河南清水源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金发行情况报告书》盖章页）

河南清水源科技股份有限公司

 年    月    日

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