证券代码：600172         证券简称：黄河旋风      公告编号：临 2016-055

河南黄河旋风股份有限公司

关于重大资产重组部分限售股解禁上市流通的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●本次限售流通股上市数量为 3,910,714 股

●本次限售股份可上市流通日为 2016 年 11 月 15 日

一、公司发行股份购买资产并募集配套资金的股份发行情况

本次限售股份上市类型为非公开发行限售股份。

2015 年 10 月 23 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

出具了证监许可[2015]2307 号《关于核准河南黄河旋风股份有限公司向陈俊等

发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准了河南黄河旋风股份有限公司

（以下简称“公司”或“黄河旋风”）本次发行股份购买资产并募集配套资金暨

关联交易事宜。

上市公司以发行股份的方式购买陈俊、姜圆圆、沈善俊、杨琴华及黄河集团

合计持有的上海明匠智能系统有限公司（以下简称“明匠智能”）100%股权，支

付交易对价 42,000.00 万元，发行数量为 53,571,428 股。黄河旋风本次非公开

发行股票购买资产新增53,571,428股已于2015年 11月 12日在中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。具体发行情况如下：

发行对象 发行股份数量（股） 锁定期（月）

陈俊 21,428,571 12

姜圆圆 4,821,429 12

沈善俊 7,500,000 12

杨琴华 5,357,143 12

黄河集团 14,464,285 36

合计 53,571,428

二、本次重大资产重组完成后至今上市公司股本变化情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南黄河旋风股有限公司向陈俊等发

行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2015］2307 号）核准，黄

河旋风于 2015 年 12 月向陈俊等非公开发行人民币普通股（A 股）43,795,620

股募集配套资金，上述发行完成后，公司的总股本增加至 792,398,882 股。

除上述情况外，上市公司非公开发行股票购买资产限售股形成后至今，上市

公司没有其他导致股本数量变化的情况。

三、本次申请解除限售股份的股东承诺及履行情况

交易对方 解禁期间 解禁比例 解禁时点

陈俊、姜圆

圆、沈善俊、

杨琴华

自股份上市之

日起 12 个月
0% 自股份上市之日起 12 个月内不得转让

自股份上市之

日起 12 个月

至 24个月

扣除第一年度用

于业绩补偿后的

股份（若发生）

的 10%

自股份上市之日起已满12个月；明匠智

能业绩承诺年度（第一年）的审计报告

已经出具；明匠智能全体股东已经履行

其该年度全部业绩补偿承诺（若发生）

自股份上市之

日起 24 个月

至 36个月

扣除第一年度及

第二年度用于业

绩补偿后的股份

（若发生）的 10%

明匠智能业绩承诺年度（第二年）审计

报告已经出具；明匠智能全体股东已经

履行其该年度全部业绩补偿承诺（若发

生）

自股份上市之

日起 36 个月

扣除第一年度、

第二年度及第三

年度用于业绩补

偿及减值测试补

偿后的股份（若

发生）的 100%

明匠智能业绩承诺年度（第三年）审计

报告已经出具；具有证券期货业务从业

资格的会计师事务所已经完成对明匠智

能截至业绩承诺期届满年度的减值测试

并出具减值测试报告；明匠智能全体股

东已经履行其该年度全部业绩补偿承诺

及减值测试补偿承诺（若发生）

截至本公告出具日，本次解除限售股份的股东在锁定期内严格履行上述相关

承诺，不存在违反承诺的情形。

四、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问新时代证券就上市公司本次重大资产重组部分限售股份上市

流通事项发表核查意见如下：

1、本次解除限售的股份持有人严格履行了本次重大资产重组的相关承诺；

2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间上市流通符合《公司法》、

《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》

及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定；

3、黄河旋风对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；

4、独立财务顾问新时代证券对黄河旋风本次重大资产重组部分限售股解除

限售及上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通安排

（一）本次限售股份可上市流通日为 2016 年 11 月 15 日。

（二）本次解除限售股份的数量和股东持股数量

本次可上市流通的股份总数为 3,910,714 股，占目前公司已发行股份的

0.49%。

股东名称
持有限售股份

数量（股）

本次解除限售股份

数量（股）

解除限售股份数量占总

股本比例

陈俊 21,428,571 2,142,857 0.27%

姜圆圆 4,821,429 482,143 0.06%

沈善俊 7,500,000 750,000 0.09%

杨琴华 5,357,143 535,714 0.07%

合计 39,107,143 3,910,714 0.49%

（三）本次申请解除股份限售的股东为陈俊、姜圆圆、沈善俊和杨琴华。

六、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

截至本核查意见出具之日，上市公司股本总数为 792,398,882 股，本次股份

解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表所示：

股份性质
本次上市流

通前

变动数 本次上市流通

后

有 限

售 条

件 的

流 通

股份

1、国家持有股份 0  0

2、国有法人持有股份 0  0

3、其他境内法人持有股份 0  0

4、境内自然人持有股份 82,902,763 -3,910,714 78,992,049

5、境外法人、自然人持有股

份

28,907,480  28,907,480

6、战略投资者配售股份 0  0

7、一般法人配售股份 0  0

4、其他 38,714,740  38,714,740

有限售条件的流通股合计 150,524,983 -3,910,714 146,614,269

无 限

售 条

件 的

流 通

股份

A 股 641,873,899 3,910,714 645,784,613

B 股 0  0

H 股 0  0

其他 0  0

无限售条件的流通股合计 641,873,899 3,910,714 645,784,613

股 份

总数
 792,398,882 0 792,398,882

七、上网公告附件

1、新时代证券股份有限公司关于河南黄河旋风股份有限公司重大资产重组

部分限售股上市流通的核查意见

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2016 年 11 月 10 日