证券代码：600076     证券简称:康欣新材        公告编号：2016-039

康欣新材料股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次限售股上市流通数量为 275,850,846 股

 本次限售股上市流通日期为 2016 年 11 月 18 日

一、 本次限售股上市类型

    2015 年 10 月 28 日，中国证监会出具《关于核准潍坊北大青鸟华光科技股份有限

公司重大资产重组向李洁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可

【2015】2389 号)，对公司本次重组事项予以核准，并核准公司向李洁等 39 名股东共

发行 557,740,338 股股份购买资产，核准公司非公开发行不超过 161,812,297 股新股募

集本次发行股份购买资产的配套资金。（注：康欣新材料股份有限公司更名前为潍坊北

大青鸟华光科技股份有限公司）

    2015 年 11 月 18 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就潍坊北大青鸟

华光科技股份有限公司向李洁等 39名股东总计发行的 557,740,338 股人民币普通股（A

股），出具了《证券变更登记证明》。公司股份总数由 365,536,000 股变更为 923,276,338

股，本次发行新增股份均为有限售条件流通股。其中，李洁、郭志先、李汉华、周晓璐

认购的股份限售期为 36个月；蔡鉴、朱一波、杨燕冰、田三红、葛亚君、叶英、李刚、

操喜姣、许望生、张傲、刘雯婧、林启龙、杨其礼、李宏清、王甫、马钢、李文甫、周

正、申燕、远东控股集团有限公司（以下简称“远东控股”）、深圳市珠峰基石股权投资

合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠峰基石”）、芜湖基石创业投资合伙企业（有限合

伙）（以下简称“芜湖基石”）、北京东方国润投资基金管理中心(有限合伙)（以下简称

“东方国润”）、新疆华商盈通股权投资有限公司（以下简称“华商盈通”）、国林投资(北

京)有限公司（以下简称“国林投资”）、杭州博润创业投资合伙企业（有限合伙）（以下

简称“杭州博润”）、常州博润创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州博润”）、

襄阳博润创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“襄阳博润”）、武汉华汇创业投资

基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉华汇”）、楚商先锋（武汉）创业投资中心
（有限合伙）（以下简称“楚商先锋”）、武汉光谷生物城华岭基金合伙企业（有限合伙）

（以下简称“华岭基金”）、科华银赛创业投资有限公司以下简称（“科华银赛”）、弘湾

资本管理有限公司（以下简称“弘湾资本”）、吉彦平、刘健认购的股份限售期为 12 个

月。

二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    本次限售股形成后，公司于 2015 年 12 月 7 日完成配套募集资金的增发。中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司就潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司向平安大华

基金管理有限公司等 8 名股东总计发行的 110,987,791 股人民币普通股（A 股），出具

了《证券变更登记证明》。公司股份总数由 923,276,338 股变更为 1,034,264,129 股，

该次发行新增股份均为有限售条件流通股，限售期为十二个月。公司股份总数由

923,276,338 股变更为 1,034,264,129 股。

三、 本次限售股上市流通的有关承诺

（一）锁定期承诺

蔡鉴、朱一波、杨燕冰、田三红、葛亚君、叶英、李刚、操喜姣、许望生、张傲、刘

雯婧、林启龙、杨其礼、李宏清、王甫、马钢、李文甫、周正、申燕、远东控股集团

有限公司、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）、武汉华汇创业投资基金

合伙企业（有限合伙）、芜湖基石创业投资合伙企业（有限合伙）、北京东方国润投

资基金管理中心（有限合伙）、新疆华商盈通股权投资有限公司、杭州博润创业投资

合伙企业（有限合伙）、常州博润康博新兴产业投资中心（有限合伙）、国林投资（北

京）有限公司、襄阳博润股权投资基金中心（有限合伙）、楚商先锋（武汉）创业投

资中心（有限合伙）、武汉光谷生物城华岭基金合伙企业（有限合伙）、科华银赛创

业投资有限公司、弘湾资本管理有限公司、吉彦平、刘健承诺：（1）自股份发行结束

之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人/本公司（或本企业）直接或间接持

有的上市公司股份，也不由上市公司回购该部分股份；（2）本次交易完成后 6个月内

如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末

收盘价低于发行价的，本人/本公司（或本企业）持有上市公司股票的锁定期自动延长

6 个月。若上述限售期安排与监管机构的最新监管意见不相符的，本人/本公司（或本

企业）将根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的限售期承诺函。

（二）业绩补偿承诺

李洁、郭志先、李汉华、周晓璐、蔡鉴、朱一波、杨燕冰、田三红、葛亚君、叶英、
李刚、操喜姣、许望生、张傲、刘雯婧、林启龙、杨其礼、李宏清、王甫、马钢、李

文甫、周正、申燕、远东控股集团有限公司、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有

限合伙）、武汉华汇创业投资基金合伙企业（有限合伙）、芜湖基石创业投资合伙企业

（有限合伙）、北京东方国润投资基金管理中心（有限合伙）、新疆华商盈通股权投资

有限公司、杭州博润创业投资合伙企业（有限合伙）、常州博润康博新兴产业投资中心

（有限合伙）、国林投资（北京）有限公司、襄阳博润股权投资基金中心（有限合伙）、

楚商先锋（武汉）创业投资中心（有限合伙）、武汉光谷生物城华岭基金合伙企业（有

限合伙）、科华银赛创业投资有限公司、弘湾资本管理有限公司、吉彦平、刘健承诺：

本次重大资产重组完成后置入资产 2015 年度、2016 年度及 2017 年度合并报表扣除非

经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 251,134,325.43 元、

351,221,091.56 元及 441,528,549.40 元，未实现部分以股份方式进行全额补偿。其中，

康欣新材实际控制人李洁家族作为第一顺序股份补偿义务人，首先由李洁家族以其重

组获得的股份（限售期三十六个月）承担补偿义务，进行股份补偿；其他交易对方作

为第二顺序股份补偿义务人。康欣新材实际控制人李洁家族就其他交易对方履行股份

赔偿承诺作出保证，若其他交易对方未能履行相应的赔付义务，则由李洁家族先行予

以赔付，再向其他交易对方追索。

四、 截至本公告日，本次可上市流通限售股持有人均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履

行影响本次限售股上市流通的情况。

五、 中介机构核查意见

独立财务顾问发表核查意见如下：

1、康欣新材本次解禁的限售股份持有人均履行了股份锁定的承诺。

2、本次限售股份上市流通的数量和时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共

和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的要求。

3、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

综上所述，保荐机构对康欣新材本次限售股份上市流通无异议。

六、 本次限售股上市流通情况

   本次可上市流通的股份均为发行股份购买资产而发行的股份。

   本次限售股上市流通数量为 275,850,846 股；

   本次限售股上市流通日期为 2016 年 11 月 18 日；

   本次非公开发行限售股上市流通明细表：

序

号

股东

名称

持有限售股

数量

持有限售股占公司

总股本比例

本次上市流通数量

（单位：股）

剩余限售股

数量

1 李文甫 25,619,539 2.48% 25,619,539 0

2 田三红 30,974,353 2.99% 30,974,353 0

3 蔡  鉴 15,779,411  1.53% 15,779,411 0

4 朱一波 10,773,687  1.04% 10,773,687 0

5 杨燕冰  8,923,845  0.86% 8,923,845 0

6 杨其礼  8,457,345  0.82% 8,457,345 0

7 李宏清  5,386,844  0.52% 5,386,844 0

8 申  燕  5,386,844  0.52% 5,386,844 0

9 周  正  5,386,844  0.52% 5,386,844 0

10 葛亚君  2,558,750  0.25% 2,558,750 0

11 王  甫  2,389,065  0.23% 2,389,065 0

12 叶  英  1,993,132  0.19% 1,993,132 0

13 李  刚  1,669,921  0.16% 1,669,921 0

14 操喜姣  1,616,053  0.16% 1,616,053 0

15 许望生  1,616,053  0.16% 1,616,053 0

16 张  傲  1,616,053  0.16% 1,616,053 0

17 刘雯婧  1,481,383  0.14% 1,481,383 0

18 林启龙  1,373,645  0.13% 1,373,645 0

19 马  刚  1,346,711  0.13% 1,346,711 0

20 刘  健 11,154,807  1.08% 11,154,807 0

21 吉彦平    727,969  0.07% 727,969 0

22 远东控股 22,309,614  2.16% 22,309,614 0

23 珠峰基石 22,309,614  2.16% 22,309,614 0

24 芜湖基石 14,724,345  1.42% 14,724,345 0

25 东方国润 11,527,846  1.11% 11,527,846 0

26 华商盈通  7,585,269  0.73% 7,585,269 0

27 国林投资  3,878,529  0.38% 3,878,529 0

28 杭州博润  4,461,923  0.43% 4,461,923 0

29 常州博润  4,461,923  0.43% 4,461,923 0

30 襄阳博润  2,230,961  0.22% 2,230,961 0

31 武汉华汇 19,520,912  1.89% 19,520,912 0

32 楚商先锋  5,535,885  0.54% 5,535,885 0

33 华岭基金  2,767,943  0.27% 2,767,943 0

34 科华银赛  2,767,943  0.27% 2,767,943 0

35 弘湾资本  5,535,885  0.54% 5,535,885 0

合计 275,850,846 26.67% 275,850,846 0

七、 股本变动结构表

单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后

 5

有限售条件

的流通股份

1、国家持有股份 0 0 0

2、国有法人持有股份 0 0 0

3、其他境内法人持有股份 240,606,383 -129,618,592  110,987,791

4、境内自然人持有股份 428,121,746 -146,232,254 281,889,492

5、境外法人、自然人持有股份 0 0 0

6、战略投资者配售股份 0 0 0

7、一般法人配售股份 0 0  0

8、其他 - - -

有限售条件的流通股份合计 668,728,129 -275,850,846 392,877,283

无限售条件

的流通股份

A 股 365,536,000 275,850,846 641,386,846

B 股 - - -

H 股 - - -

其他 - - -

无限售条件的流通股份合计 365,536,000 275,850,846 641,386,846

股份总额  1,034,264,129 0 1,034,264,129

八、 上网公告附件

中介机构核查意见

特此公告。

康欣新材料股份有限公司董事会

2016 年 11 月 15 日