广西博世科环保科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西博世科环保科技股份有限公司(以下简称"公司"或"博世科")于2016 年 11 月 22 日收到持股 5%以上股东深圳市达晨财富创业投资企业(有限合伙) (以下简称"达晨财富")的《广西博世科环保科技股份有限公司简式权益变动 报告书》(以下简称"本报告书"),现将相关信息公告如下:

一、本次权益变动的基本情况

2016年11月16日、2016年11月21日,达晨财富通过集合竞价交易方式减持博 世科无限售条件流通股430,000股,占博世科总股本的0.03%。

具体情况如下:

1、本次权益变动的情况

减持日期	减持方式	减持数量 (万股)	减持平均价格或价 格区间(元/股)	占公司总股本比例
2016-11-16	集合竞价	21	42.10	0.014%
2016-11-21	集合竞价	23	42.17	0.016%
合计	-	43	-	0.03%

2、本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前所持股份		本次减持后所持股份
		股数 (股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本 比例
达晨财富	无限售流通股	7,533,370	5.29%	7,103,370	4.99%

^{*}因公司实施非公开发行,新增股份15,193,370股已于2016年11月2日在深圳证券交易所

上市,按最新股本142,478,370股计算,达晨财富原持有公司7,533,370股,占比5.92%,增发后稀释为5.29%。

*因四舍五入原因导致单项数据直接相加与合计数在尾数上略有差异。

二、本次权益变动涉及的权利限制

达晨财富所持有的博世科股份不存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结等情况。

三、前六个月内买卖博世科股份的情况

减持日期	减持方式	减持数量 (万股)	减持平均价格或价格 区间(元/股)	占公司总股本比 例
2016-4-14	大宗交易	300	32.58	2.36%
2016-4-27	大宗交易	100	32.16	0.79%
2016-8-25	大宗交易	236.425	38.44	1.85%
合计	-	636.425	-	5%

在本公告披露前六个月内,除本次披露的减持股份外,达晨财富未买卖公司 股份。

四、其他事项

- 1、达晨财富上述减持遵守了《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
- 2、上述减持未违反公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》等文件中所做出的承诺。
- 3、本次减持后达晨财富持有公司股份7,103,370股,占公司总股本的4.99%, 不再是持有公司股份5%以上的股东。

五 、备查文件

1、《深圳达晨财富创业投资企业(有限合伙)关于广西博世科环保科技股份有限公司简式权益变动报告书》;

- 2、中登公司确认文件;
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2016年11月22日