证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B       公告编号：2016-116

深圳赛格股份有限公司

关于减持深圳华控赛格股份有限公司股权的

实施情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赛格股份有限公司（以下简称 “本公司”、“公司”）为

了更好地发挥公司存量资产效益，改善公司资产及业务结构，因应公

司现有产业转型升级的资金需要，根据公司第七届董事会第五次临时

会议决议及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第7号——信

息披露公告格式》“第37号上市公司大股东减持股份预披露公告格式”

的要求,公司于2016年10月25日、26日在指定信息披露媒体披露了拟

减持本公司所持有的深圳华控赛格股份有限公司（证券简称：华控赛

格、证券代码：000068）股份的计划公告(公告编号：2016-089、

2016-090），公司自本次减持计划公告之日起15个交易日之后至2016

年年末，采用集中竞价方式，减持华控赛格的股数不超过1,006.67

万股。现将本次减持计划的实施情况公告如下：

一、减持情况

1、减持华控赛格股份情况

股东

名称
减持方式 减持期间

减持价格

区间（元/

股）

减持均价

（元）

减持股数

（股）
减持比例

深圳

赛格

股份

有限

公司

集中竞价交易

2016 年 11

月 17 日

-2016 年

12月 30日

8.200—

9.430
8.757 10,066,687 0.999%

大宗交易 -

其它方式 -

合  计    10,066,687 0.999%

本公司通过集中竞价交易所减持华控赛格股份系本公司持有的

华控赛格原非流通股股份，在本次减持期间内，本公司共减持 21 次

(每一个交易日算作一次)、减持价格区间为 8.200 元/股—9.430 元/

股。

2、本次减持前后持股情况

名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数(股)
占总股本

比例
股数(股)

占总股本

比例

深圳赛格股

份有限公司

合计持有股份 201,345,033 20.000% 191,278,346 19.001%

其中：无限售条

件股份
201,345,033 20.000% 191,278,346 19.001%

有限售条件股份 - - - -

二、其他相关说明

1、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、本次减持与公司披露的本次减持计划一致。

3、本次减持遵守了本公司在华控赛格《股权分置改革说明书》

中所作的承诺。本次减持不存在最低减持价格承诺的情形。

4、经公司初步测算，上述出售华控赛格股份的事宜，预计为本

公司实现投资收益约 7,718 万元。不考虑所得税因素，上述投资收益

约占公司最近一期经审计会计年度（2015 年度）归属于上市公司股

东净利润的 103.65%。以上数据未经审计,具体数额将在公司 2016 年

年度报告中披露。

5、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中

国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

     特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十一日