证券代码: 002616 证券简称: 长青集团 公告编号: 2017-019

广东长青(集团)股份有限公司 关于复牌暨《2016年度利润分配预案》的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于 2017 年 3 月 30 日 披露的《2016 年度利润分配预案》(公告编号: 2017-018), 经公司核查后发现"二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划"部分内容有误,为此公司于 2017 年 3 月 30 日早上向深圳证券交易所申请当日上午开市起停牌, 停牌时间为半天。

因公司已提交《2016年度利润分配预案》的更正公告,经向深圳证券交易 所申请,公司股票将于2017年3月30日中午开市起复牌(股票简称:长青集团, 股票代码:002616)。现将《2016年度利润分配预案》更正内容公告如下:

1、内容: 提议人、5%以上股东在利润分配方案披露后 6 个月内的减持计划: **更正前:**

何启强先生承诺,若减持,减持不超过18,000,000股(含本数,本次利润分配方案实施后,上述数量将增加至36,000,000股。该减持数量已包含其配偶郭妙波女士和胞弟何启扬先生可能减持的数量)。

麦正辉先生承诺,若减持,减持不超过18,000,000股(含本数,本次利润分配方案实施后,上述数量将增加至36,000,000股。)

除何启强先生、麦正辉先生以外,公司持股5%以上的股东中山市长青新产业有限公司无减持计划。

更正后:

何启强先生承诺,若减持,减持不超过1,800,000股(含本数,本次利润分配方案实施后,上述数量将增加至3,600,000股。该减持数量已包含其配偶郭妙波女士和胞弟何启扬先生可能减持的数量)。

麦正辉先生承诺,若减持,减持不超过1,800,000股(含本数,本次利润分

配方案实施后,上述数量将增加至3,600,000股。)

除何启强先生、麦正辉先生以外,公司持股5%以上的股东中山市长青新产业有限公司**在利润分配方案披露后6个月内无减持计划**。

2、内容: 董监高在利润分配方案披露后6个月内的减持计划:

更正前:

(2) 张蓐意女士在利润分配方案披露后6个月内不排除通过二级市场减持股份的可能性。若减持,减持将不超过3,960,000股(含本数,本数已含其配偶汤国添先生所持公司股份2,220,000股。本次利润分配方案实施后,上述数量将增加至7,920,000股)。

更正后:

(2) 张蓐意女士在利润分配方案披露后6个月内不排除通过二级市场减持股份的可能性。若减持,减持将不超过1,000,000股(含本数,**该减持数量已包含其配偶汤国添先生可能减持的数量**)。本次利润分配方案实施后,上述数量将增加至2,000,000股)。

除上述更正内容外,《2016年度利润分配预案》中其他内容不变。

由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。今后公司将加强临时报告编制过程中的审核工作,避免出现类似错误。

附: 更正后的《2016年度利润分配预案》

特此公告。

广东长青(集团)股份有限公司董事会 2017年3月30日

广东长青(集团)股份有限公司 2016 年度利润分配预案

一、高比例送转方案基本情况

1、高比例送转方案的具体内容

提议人:共同实际控制人、控股股东及一致行动人何启强先生、麦正辉先生 提议理由:基于对公司未来发展的信心,结合公司2016年度的经营业绩和资 本公积余额情况,为与所有股东分享公司发展成果,同时优化公司股本结构, 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,提出利润分 配预案。

| | T | T | | | |
|------|-------------------------------------|-------|------------|--|--|
| | 送红股(股) | 派息(元) | 公积金转增股本(股) | | |
| 每十股 | 0 | 0 | 10 | | |
| | 以公司2016年12月31日总股本372,366,822股为基数,向全 | | | | |
| 分配总额 | 体股东每10股派送现金股利0元(含税),合计0元,2016年度 | | | | |
| | 剩余未分配利润结转入下一年度。 | | | | |
| | 同时,以公司2016年12月31日的总股本372,366,822股为基 | | | | |
| | 数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。方案实施后, | | | | |
| | 公司总股本由372,366,822股变更为744,733,644股。 | | | | |
| 提示 | 自2016年12月31日至实施利润分配方案的股权登记日期间股 | | | | |
| | 本发生变动的,依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比 | | | | |
| | 例不变。 | | | | |

2、利润分配方案的合法性、合规性

由于2016年半年度已以当时总股本379,214,322股为基数,按每10股派发现金股利1.2元(含税),共计派发现金股利45,505,718.64元,单一年度以现金方式分配的利润已超过当年度实现的可分配利润的20%,基于预计2017年公司有较多项目投入建设,因此2016年度不再作现金分红,而采用资本公积金转增股本的形式。本次转增金额未超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。公司未分配利润主要用于补充公司流动资金。

目前公司经营情况良好,公司资本公积金金额较高,公司最近三年(2014

年度、2015年度、2016年度)以现金方式累计分配的利润已超过最近三年公司实现的年均可分配利润的216.62%,单一年度以现金方式分配的利润也已超过当年度实现的可分配利润的20%,本次资本公积金转增股本没有损害公司全体股东整体利益,符合《公司章程》和《分红管理制度》及《股东分红回报规划(2014-2016年)》的相关规定。

附表:公司近三年(包括本报告期)现金分红情况

| 分红年度 | | 分红年度合并报表中归 属于上市公司普通股股 | |
|-------|-------------------|--------------------------|---------|
| | | 东的净利润 | 的净利润的比率 |
| 2016年 | 45, 505, 718. 64 | 163, 128, 793. 76 | 27.90% |
| 2015年 | 125, 766, 662. 70 | 109, 628, 966. 14 | 114.72% |
| 2014年 | 61, 227, 831. 35 | 62, 786, 991. 87 | 97.52% |

3、高比例送转方案与公司成长性的匹配性

公司主要从事环保热能业务和燃气具制造业务。近年来,在利好政策和环境压力的持续刺激下,环保产业未来发展前景良好。而公司已掌握生物质热电联产项目提高效益、控制成本的要素,且在生物质热电联产和垃圾发电两个领域均已建立起堪称行业标杆的代表性项目,业务整体已渐成规模,部份形成了自我造血的功能,储备了丰富的优质生物质热电联产项目。另一方面,中国在燃气具制造能力和生产成本等方面仍然具有一定的竞争优势,因此预计在未来一段时期内中国仍将是满足北美、欧洲、大洋洲等地对燃气具产品需求的主要供应基地。由于公司外销及行业地位举足轻重,且具有行业领先的生产制造能力和研发技术,所以公司在外销市场拥有较强的竞争实力和抗风险能力。

未来,公司仍将继续大力发展环保热能业务,并积极推动燃气具制造业务 升级。在环保业务方面,将快速推进高效能、低排放的生物质利用及节能减排项 目。制造业务方面则优先发展有市场定位的业务、加快技改步伐,加大对自动化 制造的投入力度,提升工人素质。

公司2016 年实现营业收入190,678.88万元,同比增长19.12%;归属于上市公司股东的净利润16,312.88万元,同比增长48.80%。报告期末,公司总资产为325,569.29万元,较期初增长12.10%;归属于上市公司股东的所有者权益为

197, 905. 33万元, 较期初增长23. 87%; 本期基本每股收益0. 4508元, 较去年同期的0. 3031元增长48. 73%。

综上所述,公司2016 年度利润分配方案综合考虑了公司目前的经营情况和 对广大投资者的合理投资回报,使全体股东分享到公司成长的经营成果,同时优 化了公司股本结构,不存在损害股东利益的情形。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、提议人、5%以上股东在利润分配方案披露前6个月内的持股变动情况以 及利润分配方案披露后6个月内的减持计划:

提议人何启强先生、麦正辉先生在利润分配方案披露前,持股数量没有变化,在利润分配方案披露后6个月内不排除通过二级市场减持股份的可能性。

何启强先生承诺,若减持,减持不超过1,800,000股(含本数,本次利润分配方案实施后,上述数量将增加至3,600,000股。该减持数量已包含其配偶郭妙波女士和胞弟何启扬先生可能减持的数量)。

麦正辉先生承诺,若减持,减持不超过1,800,000股(含本数,本次利润分配方案实施后,上述数量将增加至3,600,000股。)

除何启强先生、麦正辉先生以外,公司持股5%以上的股东中山市长青新产业有限公司在利润分配方案披露后6个月内无减持计划。

2、董监高在利润分配方案披露前6个月内的持股变动情况以及利润分配方案披露后6个月内的减持计划:

在利润分配方案披露前6个月,公司副总裁、财务总监张蓐意女士因个人原因,于2016年12月27日通过深圳证券交易所大宗交易系统将其持有的公司无限售流通股合计 2,220,000股转让给其配偶汤国添先生。除此以外,公司其他董事、监事、高级管理人员持股总数没有发生变化。

公司向董事、监事以及高级管理人员问询了利润分配方案披露后6个月内是 否存在减持计划,问询结果如下:

(1)何启强先生、麦正辉先生在利润分配方案披露后6个月的减持计划见上述"二、1、提议人、5%以上股东在利润分配方案披露前6个月内的持股变动情况以及利润分配方案披露后6个月内的减持计划"。

(2) 张蓐意女士在利润分配方案披露后6个月内不排除通过二级市场减持股份的可能性。若减持,减持将不超过1,000,000股(含本数,该减持数量已包含其配偶汤国添先生可能减持的数量)。本次利润分配方案实施后,上述数量将增加至2,000,000股)。

除上述人员外,公司其他董事、监事、高级管理人员在利润分配方案披露后6个月内不存在减持计划。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案实施后,对公司2016年度净资产收益率以及投资者持股比例没有影响。

2016年度全面摊薄计算的每股收益为0.4381元/股,全面摊薄的每股净资产为5.31元。实施本次利润分配方案后,计算的2016年摊薄的每股收益为0.2190元,摊薄的每股净资产为2.66元。

2、在本次利润分配方案披露前后6个月内限售股已解禁或限售期即将届满情形:

在本次利润分配方案后6个月内公司将完成2015年限制性股票激励计划(以下简称"2015年激励计划")第二个解锁期解锁和2016年限制性股票激励计划(以下简称"2016年激励计划")第一个解锁期解锁。有关情况如下:

| 激励计划 | 涉及激励对象数量(人) | 涉及股份数量 (股) | 限售时间 | 限售期截止日 |
|-----------|-------------|-------------|------|-------------|
| 2015年激励计划 | 43 | 1, 020, 000 | 12个月 | 2017 年7月10日 |
| (2个批次) | 16 | 272, 500 | 12个月 | 2016 年7月25日 |
| 2016年激励计划 | 32 | 1313000 | 12个月 | 2017年4月19日 |
| (2个批次) | 1 | 90000 | 12个月 | 2017年7月19日 |

3、本次利润分配方案已获得公司第四届董事会第四次会议通过,独立董事 发表了同意的独立意见,但尚需提交公司2016年度股东大会审议。利润分配方案 存在不确定性,敬请广大投资者注意。

四、其他说明

- 1、本次利润分配方案提议人何启强先生、麦正辉先生承诺将在公司2016 年度股东大会审议该利润分配方案时投赞成票。
- 2、本次利润分配方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严谨内幕交易的告知义务,并进行了备案登记。

五、备查文件

- 1、董事会决议、独立董事意见。
- 2、内幕信息知情人备案表

特此公告。

广东长青(集团)股份有限公司董事会 2017年3月30日