证券代码：002616        证券简称：长青集团        公告编号：2017-028

广东长青（集团）股份有限公司

关于深交所关注函之回复函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 5 日

收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发来《关于对广东长青（集团）股

份有限公司的关注函》（中小板关注函【2017】第 88 号）。公司董事会高度重视，

针对关注函中提出的问题，公司认真进行了自查，同时询问控股股东、实际控制

人等相关人员情况。现将关注函中的问题回复如下：

1、请补充披露上述利润分配预案及相关方拟减持股份事项的筹划过程，你

公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的具体措施，并按照《中小企业板

上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 7.7.18 条的要求及时报送内幕信息

知情人买卖股票的自查报告。

公司回复：

（1）为最大范围地控制公司知情人员，《2016 年度公司利润分配预案》安排

在 3月 29 日下午收市后召开的第四届第四次董事会上作商议筹划及定案，知情

人仅限于本利润分配预案的提议人、共同实际控制人、控股股东及一致行动人何

启强先生、麦正辉先生，和出席会议的董事及列席会议的高管、监事以及集团财

务部、证券部、审计部负责人，并于当天晚间披露《2016 年度利润分配预案》。

（2）公司按照深交所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》

第 7.7.18 条的要求，于 2017 年 3 月 30 日 向交易所报送本次利润分配预案

的相关知情人及其近亲属的相关信息。同时公司对相关知情人及其近亲属买卖股

票情况进行了自查。经自查，本次利润分配预案的相关知情人及其近亲属、5% 以

上的所有股东，在本次利润分配预案披露前 1个月内均未发生买卖本公司股票的

行为，并于 2017 年 4 月 10 日将《自查报告》提交深交所报备。

2、请补充披露你公司控股股东何启强和麦正辉以及董事兼副总经理张蓐意

拟于预案披露后 6 个月内减持公司股份的原因，以及对公司未来发展前景的判

断。

公司回复：

（1）根据深交所《上市公司“高送转”利润分配和公积金转增股本方案的

公告格式》要求，因公司有审议高送转议案的情况，须披露公司提议人、5%以上

股东及董监高持股利润分配方案披露后6个月内的减持计划。经征询何启强先生、

麦正辉先生和张蓐意女士本人意向，公司按要求于2017年3月29日晚间披露《2016

年度利润分配预案》。该利润分配预案中，对于何启强先生、麦正辉先生和张蓐

意女士未来减持计划的描述为“在利润分配方案披露后6个月内不排除通过二级

市场减持股份的可能性”。

其后，公司对已披露的《2016 年度利润分配预案》再次进行了详细核查，

发现前述何启强先生、麦正辉先生、张蓐意女士在利润分配方案披露后 6个月内

减持计划有误，为避免误导投资者和引致股价异动，公司及时向深圳证券交易所

申请于 2017 年 3 月 30 日上午公司股票停牌半天并公告更正后的《2016 年度利

润分配预案》。

更正后，何启强先生和麦正辉先生承诺未来 6个月内分别减持的数量由原来

的“不超过 1800 万股”变更为“不超过 180 万股”，各自计划减持数量最高仅为

公司当前总股本的0.48%；张蓐意女士承诺未来6个月内减持的数量由原来的“不

超过 396 万股”变更为“不超过 100 万股”，计划减持数量最高仅为公司当前总

股本的 0.27%。

上述未来 6个月内的减持计划仅为何启强先生、麦正辉先生、张蓐意女士承

诺的减持上限，并不意味着一定会进行减持或按照上限进行减持。经问询，上述

三人在利润分配方案披露后 6 个月内如减持股份，主要出于个人资金需求，与公

司未来发展前景展望无关。同时，公司董事会审议通过的高送转方案也与其减持

事项无关。

公司将及时向何启强先生、麦正辉先生及张蓐意女士传达中国证监会、深交

所等监管机构关于对上市公司大股东、董事减持公司股份的最新监管精神，并及

时履行信息披露义务，督促其合规进行减持。

（2）公司主营业务包括环保热能业务和燃气具制造业务。近年来，在利好

政策和环境压力的持续刺激下，环保产业未来发展前景良好。而公司已掌握生物

质热电联产项目提高效益、控制成本的要素，且在秸秆发电和垃圾发电两个领域

均已建立起堪称行业标杆的代表性项目，业务整体已渐成规模，部份形成了自我

造血的功能，储备了丰富的优质生物质热电联产项目。另一方面，中国在燃气具

制造能力和生产成本等方面仍然具有一定的竞争优势，因此预计在未来一段时期

内中国仍将是满足北美、欧洲、大洋洲等地对燃气具产品需求的主要供应基地。

由于公司外销及行业地位举足轻重，且具有行业领先的生产制造能力和研发技术，

所以公司在外销市场拥有较强的竞争实力和抗风险能力。

自2011年上市以来，公司持续健康发展，2015年和2016年归属于上市公司

股东的净利润分别同比增长74.60%和48.80%，截至本公告披露日，公司已签署环

保热能项目45个，其中已投产5个，未来三到五年公司已经储备40个环保热能项

目，并将在报批手续完成后陆续投入建设，为公司持续经营提供了后续发展动力

和保障。综上所述，公司共同实际控制人、控股股东及一致行动人何启强先生和

麦正辉先生以及董事兼副总裁张蓐意女士对公司未来发展前景充满信心，作为公

司高管，他们也将继续带领公司全体员工全力以赴创造更佳的经营业绩，回报广

大投资者的厚爱。

3、本次分配预案预披露前三个月内投资者调研的详细情况。

公司回复：

经公司自查，本次利润分配预案预披露前三个月内，公司仅于 2017 年 2

月 28 日在公司总部（广东省中山市小榄工业大道南 42 号）集中接待了机构投

资者，参与调研的有国海证券、乾明资产、光大资本、财通证券、昀斐旸投资、

滨海基金、第一创业创新资本、诺安基金、证券时报、安信证券、长江证券、华

夏未来资本、东北证券、基石资产、长江联合金融租赁、泽元投资、徐星投资、

益正金融、东北融汇证券资产、弘湾资本、广证恒生证券、中泰证券、中信建投

证券、浙商证券、工银瑞信基金、中信证券、方正证券、广发证券、新价值投资

的行业研究员，公司共同实际控制人、控股股东及一致行动人何启强先生和麦正

辉先生以及董事兼副总裁张蓐意女士出席调研活动，就公司基本情况、新项目进

展、未来发展规划等进行讲解，并回答了部分与会投资者的提问。2017 年 3 月 2

4

日，公司将本次活动的《投资者关系活动记录表》进行报备并在交易所互动易平

台上予以披露。

4、你公司经营情况是否发生重大变化，是否存在应披露而未披露的事项。

公司回复：

经公司自查，截至目前公司经营情况正常，没有发生重大变化，也不存在应

披露而未披露的事项。

5、你公司认为其他需要说明的事项。

公司回复：

公司无其他需要说明的事项。

今后，公司将认真总结信息披露工作中的经验与教训，按照国家法律、法规、

深交所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实

守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2017年4月10日

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