# 湖北泰晶电子科技股份有限公司 关于控股股东提议 2016 年度利润分配 及资本公积转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示:

- 预案的主要内容: 拟以 2016 年末总股本 66,680,000 股为基数,向全体 股东每10股派发现金红利3.2元(含税),同时以资本公积转增股本方 式向全体股东每10股转增7股。
- 审议结果:公司第二届董事会第九次会议审议并一致通过上述预案,该 预案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
- ▶ 提议股东未来6个月是否有减持计划:控股股东喻信东先生在提议上述 预案后,不存在6个月内减持计划。
- 股东湖北高和创业投资企业持股 400 万股(6.00%),中南成长(天津市) 股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股 150 万股(2.25%)、上海百兴 年代创业投资有限公司持股 150 万股(2.25%)、青岛海银达创业投资有 限公司持股 100 万股 (1.5%), 将于 2017 年 9 月 28 日解禁, 承诺上述 预案披露之日起6个月内不减持公司股份。

#### 一、利润分配及资本公积转增股本预案的主要内容

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2016年12月31日, 公司未分配利润 190,681,361.85 元, 当年归属于上市公司股东的净利润为 59.026.251.59 元,资本公积为 267.207.380.01 元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟 2016 年末以总股本 66,680,000 股为基数, 每 10 股派发现金红利 3.2 元(含税), 共派发 21,337,600.00 元,剩余未分配利润结转至下一年度。同时以 2016 年末总股本 66,680,000 股为基数,资本公积每 10 股转增 7 股,共计 46,676,000 股。上述预案实施完成后,公司总股本将增加至 113,356,000 股。

#### 二、股东提议利润分配及资本公积转增股本预案的情况及理由

- (一) 控股股东喻信东先生(持股比例占公司总股本 42.59%)于 2017年 4月 16日会议现场提议 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案。
  - (二) 控股股东向公司董事会提议本次预案的主要理由

综合考虑公司 2016 年经营成果、财务状况以及未来发展前景,为提升公司股票的流动性,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则且保证公司正常经营和长期发展的情况下,公司控股股东提议:以 2016 年末总股本66,680,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.2 元(含税),同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 7 股。

(三)控股股东喻信东先生承诺:将在 2016 年年度股东大会审议上述预案 投赞成票。

### 三、董事会审议利润分配及资本公积转增股本预案的情况

(一)公司于2017年4月16日召开第二届第九次董事会,会议以7票赞成、 0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股 本预案》,并同意提交公司2016年度股东大会审议。

经过审慎审议,公司董事一致认为:本次控股股东提议的利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩相互匹配,在保证公司正常经营和长期发展的同时,兼顾了股东的短期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的合理诉求,不会影响公司的持续经营能力,符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律、法规的要求,具备合法性、合规性及合理性。

独立董事发表了同意的独立意见:此预案符合公司股东的利益,符合公司发展的需要,符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的有关规定,不存在损害投资者利益的情况。

(二) 关于利润分配及资本公积转增股本的预案的合理性及可行性

公司自首次公开发行股票上市以来,经营状况良好。依据《公司章程》,公司利润分配的基本原则:公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,并坚持现金分红优先、现金分红为主的原则。

公司具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。在保持营业收入及 盈利能力持续增长的基础上,增强公司的盈利能力。

截至 2016 年 12 月 31 日,公司未分配利润 190,681,361.85 元,当年归属于上市公司股东的净利润为 59,026,251.59 元,资本公积为 267,207,380.01 元。董事会充分结合公司发展阶段、持续性盈利能力、未来的资金需求及未分配利润水平等因素,同时充分考虑投资者的合理诉求,本次转增股本有利于优化股本结构,增强股票流动性,预案的实施不会造成公司流动资金短缺或者其他不良影响。

(三)与会持股董事喻信东先生、王斌先生、屈新球先生承诺:在公司年度 董事会审议 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案时投赞成票,同时承诺 将在股东大会审议该预案时投赞成票。

#### 三、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划

- (一)公司董事及提议股东在董事会审议 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案之前 6 个月内持股未发生变动。
  - (二)公司董事及提议股东未来6个月内无增持及减持公司股份的计划。

## 四、相关风险提示

- (一)本次预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过后方可实施。
- (二)在公司董事会审议通过本次预案前 6 个月内不存在限售股解禁情形;在未来 6 个月内,股东湖北高和创业投资企业持股 400 万股(6.00%),中南成长(天津市)股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股 150 万股(2.25%)、上海百兴年代创业投资有限公司持股 150 万股(2.25%)、青岛海银达创业投资有限公司持股 100 万股(1.5%),将于 2017 年 9 月 28 日解禁,承诺上述预案披露之日起6 个月内不减持公司股份。
- (三)本次预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响,请投资者理性判断,并注意相关投资风险。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会 2017 年 4 月 18 日