证券代码：603601         证券简称：再升科技       公告编号： 临 2017-035

重庆再升科技股份有限公司

重大资产重组停牌前股东情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因正在筹划

重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，

避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2017 年

4 月 11 日起停牌，经与有关各方初步论证和协商，结合标的公司未审财务数据，

并对照《上市公司重大资产重组管理办法》，本公司初步确定本次停牌发行股份

及现金购买资产事项构成了重大资产重组。公司于 2017 年 4 月 24 日发布了《再

升科技重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2017-034）。

根据上海证券交易所《上市公司策划重大事项停复牌业务指引》的规定，现

将截止停牌前 1 个交易日（2017 年 4 月 10 日）公司股东总人数及前 10 大股东、

前 10 大流通股股东情况披露如下：

1、截止 2017 年 4 月 10 日，公司 A 股股东总数 24,289 户。

2、截止 2017 年 4 月 10 日，公司前 10 大股东、前 10 大流通股股东持股情

况表：

前 10 大股东持股情况

序号 股东名称 持股数量（股） 比例（%）

1 郭茂 172,788,000 44.75

2 上海广岑投资中心（有限合伙） 24,684,000 6.39

3 深圳新华富时-宁波银行-新华富时盈鼎 1 号资产管理计划 17,048,460 4.41

4 殷佳 13,987,600 3.62

5 西藏玉昌商务咨询有限公司 12,342,000 3.20

6 天安财产保险股份有限公司-保赢 1 号 11,586,520 3.00

7 黄威 5,903,260 1.53

8 全国社保基金一一四组合 4,829,029 1.25

9 博时基金-光大银行-光大保德信资产管理有限公司 3,666,667 0.95

10 中国工商银行股份有限公司-九泰锐富事件驱动混合型发

起式证券投资基金

3,666,520 0.95

前 10 大流通股股东持股情况

序号 股东名称 持有无限售条件

流通股数量（股）

比 例

（%）

1 上海广岑投资中心（有限合伙） 24,684,000 6.39

2 殷佳 13,987,600 3.62

3 西藏玉昌商务咨询有限公司 12,342,000 3.20

4 中国农业银行股份有限公司－东吴新趋势价值线灵活配

置混合型证券投资基金

2,126,793 0.55

5 向宓 2,057,424 0.53

6 陈万清 1,750,000 0.45

7 中国农业银行股份有限公司－东吴价值成长双动力混合

型证券投资基金

1,673,225 0.43

8 中国工商银行股份有限公司－泓德远见回报混合型证券

投资基金

1,516,083 0.39

9 中国工商银行股份有限公司－上投摩根智慧互联股票型

证券投资基金

887,321 0.23

10 申万宏源证券有限公司 850,580 0.22

停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法规的规定和要求

及时履行信息披露义务。本公司董事会提醒投资者，上海证券交易所

（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

是本公司指定的信息披露网站及报纸，有关公司信息以公司指定的信息披露网站

和报纸的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 27 日