证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代码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 证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简称：兴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环境 公告编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：2017
055

兴源环境科技股份有限公司

关于重大资产重组限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份为 31,945,362 股，占公司股本总额的 6.28%；本次实

际可上市流通数量为 31,945,362 股，占公司股本总额的 6.28%。

2、本次解除限售股份的上市流通日为 2017 年 6 月 7 日（星期三）。

一、非公开发行股份及其转增概况

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员

会证监许可〔2016〕122 号《关于核准兴源环境科技股份有限公司向吴劼等发行

股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向吴劼等发行股份购买相关资

产并募集配套资金事宜。

2016 年 4 月 29 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理

了向吴劼等 14 名交易对方发行的 29,109,375 股和募集配套资金发行的

19,205,797 股的登记手续，新增股份于 2016 年 5月 9日在深圳证券交易所上市。

2016 年 5 月 17 日，公司 2015 年年度股东大会决议，以资本公积金转增股

本向全体股东每 10 股转增 1股。

二、申请解除限售股东限售承诺及其履行承诺情况

交易对方中孙坚、任海斌、谢新华、信达股权投资（天津）有限公司（简称

“信达投资”）、杭州茂信合利股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“茂信合

利”）、杭州钱江中小企业创业投资有限公司（简称“钱江创投”）、新疆硕源

天山股权投资有限合伙企业（简称“新疆硕源”）因发行股份购买资产而获得的

兴源环境股份自发行完成之日起 12 个月内不转让。

华安未来资产管理（上海）有限公司（简称“华安资产”）及长安基金管理

有限公司（简称“长安基金”）因非公开发行股份募集配套资金而获得的兴源环

境股票锁定期为 12 个月。

在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行，由于公司送红股、转增股

本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东已严格履行了其做出的上述承

诺。

三、资金占用及违规担保事项

本次申请解除股票限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情况，也

不存在公司违规为其提供担保的情况。

四、本次限售股份上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日为 2017 年 6 月 7 日（星期三）。

2、本次解除限售股份为 31,945,362 股，占公司股本总额的 6.28%；本次实

际可上市流通数量为 31,945,362 股，占公司股本总额的 6.28%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数共计 10 户。

4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况，如下表所示：

序号 股东名称
所持限售股份总

数（股）

本次解除限售股

份(股)

本次实际可上市流通

数量（股）

1 孙坚 640,407 640,407 640,407

2 任海斌 320,203 320,203 320,203

3 谢新华 236,950 236,950 236,950

4 信达投资 4,162,641 4,162,641 4,162,641

5 茂信合利 2,561,625 2,561,625 2,561,625

6 钱江创投 2,256,753 2,256,753 2,256,753

7 新疆硕源 640,407 640,407 640,407

8

华安未来资产

－宁波银行－

长安信托－长

安权·兴源环境

投资事务管理

计划

7,811,594 7,811,594 7,811,594

9

华安未来资产

－工商银行－

杭州环山投资

管理合伙企业

（有限合伙)

6,376,811 6,376,811 6,376,811

10

长安基金－浦

发银行－长安

兴源定增 1 号分

级资产管理计

划

6,937,971 6,937,971 6,937,971

合计 31,945,362 31,945,362 31,945,362

五、本次解除限售股份上市流通后股本变动情况，如下表所示：(单位：股)

  本次变动前
本次变动

本次变动后
增加 减少

一、限售流通股  90,206,904  31,945,362 58,261,542

首发后限售股 84,417,577  31,945,362 52,472,215

高管锁定股  5,789,327    5,789,327

二、无限售流通股 418,353,256 31,945,362  450,298,618

三、总股本 508,560,160   508,560,160

六、备查文件

1、公司本次限售股份上市流通申请书

2、公司股份结构表和限售股份明细表

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 31 日