证券代码：300385       证券简称：雪浪环境         公告编号：2017-056

无锡雪浪环境科技股份有限公司

澄清公告

一、传闻情况

无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于近日关注到微博上

有一篇题为《向松祚应该对市场有个真实的说法》的文章，部分其他媒体对相关

内容进行了转发和评论，引起了市场的广泛关注。相关传闻要点如下：

1、传闻一：向松祚先生对公司投资涉及内幕交易；

2、传闻二：向松祚先生对公司增资入股时定价依据及增资程序不合理；

3、传闻三：公司未就向松祚先生减持公司股票相关信息进行披露。

二、澄清说明

经核实，公司针对上述传闻说明如下：

1、关于传闻一的澄清说明

向松祚先生于 2008 年 7 月到 2009 年 9 月曾任太平洋证券股份有限公司（以

下简称“太平洋证券”）研究院院长，据公开信息显示，其从太平洋证券离职后

于2009年10月至今任中国人民大学国际货币研究所理事兼副所长，2012 年2 月

至 2016 年初任中国农业银行首席经济学家。向松祚先生是 2011 年 3 月才对公司

进行投资的，该次投资纯属个人投资行为，公司当时也确有融资需求。向松祚先

生投资公司时，公司尚不属于上市的公众公司，不存在公开信息披露的义务，但

公司在招股说明书中对其入股情况也进行了详细披露，向松祚认购公司股份行为

不属于《证券法》规定的内幕交易行为。

2、关于传闻二的澄清说明

由于无锡土地资源稀缺，而上市之前，公司资金相对紧张，融资渠道又较窄，

在申请到一宗用于研发的土地后急需资金支付相应的受让价款，因此，公司于

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

2011 年 3 月进行了新一轮的增资。然由于公司上市前没有条件采取公开发行的

方式融资，对投资者选择的范围相对较小，而向松祚、许颙良和卓群环保看好公

司发展，且公司董事长杨建平与上述三位投资者均相识，经过沟通后，公司向向

松祚、许颙良和卓群环保三个投资者分别发行 200 万股、100 万股和 100 万股的

股份，每股发行价格 8.25 元，共募集资金 3,300 万元。本次增资的定价是以 2010

年 8 月增资价格 8.20 元/股为参考，并根据公司 2010 年净利润,按照市盈率 15

倍对应的价值为依据确定的。

本次增资履行了必要的法律程序：2011 年 3 月 18 日，公司与向松祚、许颙

良以及卓群环保签署了《增资协议书》，约定公司增发新股 400 万股，价格为每

股 8.25 元，其中向松祚认购 200 万股，卓群环保认购 100 万股，许颙良认购 100

万股；同日，公司召开的 2011 年第二次临时股东大会批准前述增发新股事宜；

2011 年 3 月 21 日，中审国际会计师事务所出具了中审国际验字[2011]第

01020119 号《验资报告》，确认截至 2011 年 3 月 21 日，公司已收到新增股东向

松祚、卓群环保、许颙良认缴的增资款人民币 3,300 万元，其中 400 万元计入注

册资本，2,900 万元计入资本公积；2011 年 3 月 23 日，公司办理完毕本次增资

的工商变更登记，并取得江苏省无锡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执

照》。

3、关于传闻三的澄清说明

向松祚先生曾在公司招股说明书及上市公告书中做出承诺：“自公司股票在

证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有

的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。”而经深圳证券交

易所核准，公司股票于 2014 年 6 月 26 日上市，因此，向松祚先生所持股票于

2015 年 6 月 25 日限售期满，在公司代其办理完相关解除限售手续后，于 2015

年 6 月 26 日起上市流通，公司于 2015 年 6 月 23 日在创业板指定信息披露网站

巨潮资讯网刊登了《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公

告编号：2015-029）就其相关股份上市流通的事项做出了详细披露。

因向松祚减持前所持公司股份占公司股份总数的 2.5%，未达到当时法律法

规中关于减持时需要履行信息披露义务的标准，因此，依据《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市

公司收购管理办法》等相关法律法规的规定，在其减持时公司无需履行信息披露

义务。

三、其他说明

目前公司生产经营一切正常，且截至本公告发布之日，公司不存在《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件中所规定的应予

以披露而未披露的事项。

公司历来注重信息披露工作，也十分注重保护中小投资者的利益，公司接受、

欢迎并支持任何客观、公正、专业的媒体报道和合法的舆论监督。同时，公司需

要指出，非理性的价格波动会影响广大投资者特别是中小投资者的利益。

四、必要提示

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以

公司在上述媒体刊登的公告为准。

特此公告。

无锡雪浪环境科技股份有限公司

                                               董事会

          2017 年 6 月 19 日