股票代码：600383          股票简称：金地集团      公告编号：2017-036

关于董事、高级管理人员减持股份进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 董事、高级管理人员持股的基本情况：

减持股份计划实施前，公司董事、高级管理人员凌克、黄俊灿、陈必安、徐

家俊、韦传军、严家荣、陈长春、张晓峰、郝一斌（以下简称“本次拟减持股份

的董事、高级管理人员”）合计持有本公司股份 1,316.25 万股，占本公司总股本

比例为 0.2916% 。截至本公告日，本次拟减持股份的董事、高级管理人员合计

持有本公司股份 1,289.99 万股，占本公司总股本比例为 0.2858%。

 减持计划的主要内容：

本次拟减持股份的董事、高级管理人员计划自 2017 年 6 月 9 日之日起 15

个交易日后的 6 个月内，减持不超过各自持有公司股份的 25%，合计减持将不超

过 3,290,625 股（占公司总股本比例为 0.0729%）。减持价格将按照减持实施时

的市场价格确定。

 减持计划的实施进展情况：

截至 2017 年 10 月 2 日，本次减持股份计划的减持时间过半，减持数量未过

半。自 2017 年 7 月 3 日至 10 月 2 日期间，本次拟减持股份的董事、高级管理人

员通过上海证券交易所以集中竞价交易方式减持其所持有的本公司股份 262,600

股，占本公司总股本的 0.0058%。

一、减持计划的主要内容

公司于 2017 年 6 月 9 日发布了《关于董事、高级管理人员减持股份计划的

公告》（公告编号：2017-024）：本次拟减持股份的董事、高级管理人员计划自

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限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
2017 年 6 月 9 日之日起 15 个交易日后的 6 个月内，减持不超过各自持有公司股

份的 25%，合计减持将不超过 3,290,625 股（占公司总股本比例为 0.0729%）。

减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。董事、高级管理人员拟减持的股票

来源为二级市场增持和股票期权行权，减持原因为期权行权缴税等个人资金需

求。

二、减持计划的实施进展

截至本公告披露日，本次拟减持股份的董事、高级管理人员的减持数量均未

超过其计划减持数量的一半，具体减持情况如下表所示：

单位：股

姓名 职务
减持前

持股数量

拟减持

数量
减持时间

减持数

量

减持均

价（元/

股）

减持比

例（占总

股本）

当前持股

数量

当前持股

比例（占

总股本）

凌克 董事长 3,708,400 927,100     3,708,400 0.0822%

黄俊灿 董事、总裁 2,065,600 516,400     2,065,600 0.0458%

陈必安 董事、高级副总裁 1,965,600 491,400
2017-07-19 70,000 12.86 0.0016%

1,865,600 0.0413%
2017-07-20 30,000 13.12 0.0007%

徐家俊
董事、高级副总

裁、董事会秘书
1,050,800 262,700     1,050,800 0.0233%

韦传军
董事、高级副总

裁、财务负责人
980,100 245,025 2017-07-19 20,000 12.83 0.0004% 960,100 0.0213%

严家荣 高级副总裁 1,319,400 329,850     1,319,400 0.0292%

陈长春 高级副总裁 810,000 202,500
2017-09-08 30,000 12.27 0.0007%

710,000 0.0157%
2017-09-19 70,000 13.18 0.0016%

张晓峰 副总裁 904,200 226,050     904,200 0.0200%

郝一斌 副总裁 358,400 89,600 2017-07-28 42,600 12.31 0.0009% 315,800 0.0070%

合计  13,162,500 3,290,625  262,600  0.0058% 12,899,900 0.2858%

本次减持事项与此前已披露的计划、承诺一致。

三、对公司的影响

本次减持符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告

[2017]9 号）、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员

减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章

和规范性文件的相关规定。

本次拟减持股份的董事、高级管理人员不属于公司控股股东、实际控制人。

本次减持实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结

构及持续性经营产生重大影响。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司董事会

2017 年 10 月 10 日 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