证券代码：400036           证券简称：天创 5        公告编号：2017-096

沈阳天创信息科技股份有限公司

股票解除限售公告

一、本批次股票解除限售总体情况

本批次股票解除限售数量总额为128,071,957股,占公司总股本的比例是

37.78%,解除限售时间为2017年10月18日。

二、本次股票解除限售的明细情况

单位：股

序

号
股东姓名或名称

是否为控

股股东或

实际控制

人

董事、监

事、高级

管理人员

任职情况

截止2017年6

月29日持有

股份数量

持股比例

本次解除限

售登记股份

数量

1 黄凌云 否 否 17,726,027 5.2290% 17,726,027

2 陈建 否 否 11,000,000 3.2449% 11,000,000

3 张怡方 否 否 10,273,973 3.0307& 10,273,973

4 鲁晔 否 否 9,000,000 2.6549% 9,000,000

5 柏学红 否 否 8,000,000 2.3599% 8,000,000

6
深圳市博泰来投

资发展有限公司
否 否 17,612,964 5.1957% 16,949,628

7
辽宁乐易电视购

物有限公司
否 否 17,024,670 5.0221% 16,949,628

8
苏州乐易科技实

业有限公司
否 否 11,741,976 3.4638% 11,741,976

9 安继东 否 否 6,443,536 1.9008% 6,443,536

10 柯庆容 否 否 5,870,988 1.7319% 5,870,988

11 关左平 否 否 3,913,992 1.1546% 3,913,992

12 李也功 否 否 2,935,494 0.8659% 2,935,494

13 李烨 否 否 2,935,494 0.8659% 2,935,494

14 刘仁勇 否 否 1,956,996 0.5773% 1,956,996

15 陈维怀 否 否 1,956,996 0.5773% 1,956,996

16 孔慧 否 否 391,400 0.1155% 391,400

17 左嵩 否 否 25,829 0.0076% 25,829

合计 128,810,335 37.9980% 128,071,957

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

三、本批次股票解除限售后的股本情况

股份性质 数量（股） 百分比

无限售条件的股份 188,268,126 55.54%

有限售条件的股份 150,724,441 44.46%

总股本 338,992,567 100.00%

四、其它情况

(一)本批次解除限售股份概况

截至目前，本批次股东所持股份限售承诺及限售期情况如下：

承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

定向增发时

所做承诺

黄凌云、陈

建、张怡方、

鲁晔、柏学

红

股份限售

承诺

通过本次交易获得的公

司股份，自股份登记之

日起至 1 年内将不以任

何方式进行转让

2016.5.30 至 2017.5.30

截至目前，承

诺人严格信守

承诺，未出现

违反上述承诺

的情况。

股权分置改

革时所作承

诺

辽宁乐易电

视购物有限

公司、深圳

市博泰来投

资发展有限

公司

股份限售

承诺

原非流通股份自获得流

通权之日起12个月内不

进行交易或转让，上述

锁定期满后，通过在全

国中小企业股份转让系

统挂牌转让原非流通股

股份的，出售数量占公

司股份总数的比例在12

个月内不得超过5%，在

24个月内不得超过10%

2016.1.5

原非流通股份

自获得流通权

之日起 12 个月

内不进行交易

或转让，上述锁

定期满后，通过

在全国中小企

业股份转让系

统挂牌转让原

非流通股股份

的，出售数量占

公司股份总数

的比例在 12 个

月内不得超过

5%，在 24 个月

内不得超过 10%

截至目前，承

诺人严格信守

承诺，未出现

违反上述承诺

的情况。

股权分置改

革时所作承

诺

苏州乐易科

技实业有限

公司、安继

东、柯庆容、

关左平、李

也功、李烨、

刘仁勇、陈

维怀、孔慧

和左嵩

股份限售

承诺

原非流通股份自获得流

通权之日起12个月内不

进行交易或转让

2016.1.5

原非流通股份

自获得流通权

之日起 12 个月

内不进行交易

或转让

截至目前，承

诺人严格信守

承诺，未出现

违反上述承诺

的情况。

截至目前，依据定向增发时所作承诺，黄凌云、陈建、张怡方、鲁晔和柏学

红已完成承诺的股份限售期；依据股权分置改革时所作承诺，苏州乐易科技实业

有限公司、安继东、柯庆容、关左平、李也功、李烨、刘仁勇、陈维怀、孔慧和

左嵩已完成承诺的股份限售期，深圳市博泰来投资发展有限公司和辽宁乐易电视

购物有限公司依据承诺约定，本批次解限售数量为公司股份总数的5%。持股数量

及本次解除限售股份数量见上。

(二)申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺。

(三)不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形。

(四)不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益行

为的情况。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 13 日