1

证券代码：600884         证券简称：杉杉股份       公告编号：临 2017-070

宁波杉杉股份有限公司

关于减持宁波银行股份有限公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2017 年 10 月 27 日，宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）通过深圳

证券交易所集中竞价交易方式出售所持有的宁波银行股份有限公司（以下简称

“宁波银行”）无限售条件流通股份 292 万股，减持股份数量占宁波银行总股本

的 0.057%。经测算，上述股票出售可获得投资收益约 4,736 万元（税前），占公

司最近一期经审计会计年度（2016 年度）归属于上市公司股东净利润的 10%以上。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第九章第 9.2 款的有关规定，现就

以上交易事项予以披露。

一、交易批准程序

2017年5月12日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于拟对可供出售

金融资产宁波银行股份进行处置的议案》，同意授权经营层，根据公司的经营发

展战略和资金使用规划，结合证券市场状况并考虑公司资产配置状况及经营、投

资活动资金的实际需求，对公司持有的可供出售金融资产宁波银行股份择机进行

处置。有效期为自股东大会批准之日起12个月。

二、交易影响

本次减持前，公司持有宁波银行 198,452,253 股，占宁波银行总股本的

3.914%；本次减持后，公司尚持有宁波银行股票 195,532,253 股，占宁波银行总

股本的 3.857%。本公司将严格按照有关规定，就减持宁波银行股票事宜，履行

信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十七日