证券代码：002031         证券简称：巨轮智能         公告编号：2017-086

债券代码：112330        债券简称：16巨轮 01

巨轮智能装备股份有限公司

非公开发行部分限售股份解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次有限售条件流通股解除限售数量为64,736,403股，占公司总股本的

2.9434%；实际可上市流通股份的数量为64,736,403股，占公司股本总额的比例

为2.9434%。

2、本次有限售条件流通股可上市流通日为 2017 年 11 月 24 日（星期五）。

一、非公开发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准巨轮股份有限公司非公开发行股票的

批复》（证监许可【2014】1078号）核准 ，公司于2014年11月4日通过向特定对

象非公开发行人民币普通股92,165,898股，发行价格为每股人民币10.85元。

上述新增股份已于2014年11月21日在深圳证券交易所上市。除公司实际控制

人吴潮忠认购的16,599,078股股份自本次发行新增股份上市首日起三十六个月

内不得上市交易或转让，其余五名发行对象金鹰基金管理有限公司、申万菱信基

金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司和泰

达宏利基金管理有限公司合计认购的75,566,820股股份自新增股份上市首日起

十二个月内不得上市交易或转让，已于2015年11月23日解除限售。

2015 年 4 月 17 日经公司 2014 年度股东大会审议通过，公司以 2014 年 12

月 31 日总股本 563,947,608 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3

股，实施完毕后，公司总股本增加至 733,131,890 股，公司 2014 年非公开发行

对象吴潮忠认购的 16,599,078 股经本次转增股本后合计持有公司股份

21,578,801股。

2016 年 5 月 20 日经公司 2015 年度股东大会审议通过，公司以 2015 年 12

月 31日总股本 733,131,890股为基数，向全体股东每 10股送红股 4股、以资本

公积金向全体股东每 10股转增 16股，实施完毕后，公司总股本增加至 2,199,395，

670股，公司 2014年非公开发行对象吴潮忠认购的 21,578,801 股经本次转增股

本后合计持有公司股份 64,736,403 股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）公司非公开发行的发行对象吴潮忠先生承诺：自公司本次非公开发行

新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让。

（二）经核查，截至本公告日，上述承诺均得到严格履行。

（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情

形，公司对其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日期为 2017年 11月 24日（星期五）。

（二）本次解除限售股份的数量为 64,736,403 股，占公司股本总额的

2.9434%。

（三）本次申请解除股份限售的股东人数为 1名。

（四）股份解除限售及上市流通具体情况：

单位：股

序

号

股东

全称

所持限售

股份总数
本次解除限售数量 备注

1 吴潮忠 64,736,403 64,736,403

吴潮忠先生系公司董事长，本次

解除限售股份中有 6470 万股质

押给广州证券股份有限公司。本

次解除限售后其质押状态不变。

合计 64,736,403 64,736,403

四、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、深交所要求的其他文件。

巨轮智能装备股份有限公司

董 事 会

                                      二○一七年十一月二十三日