证券代码：300369         证券简称：绿盟科技        公告编码：2017-088 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

关于持股 5%以上股东减持计划实施进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8

月 17 日在巨潮咨询网披露了《关于持股 5% 以上股东减持股份计划的公告》，公

司持股 5%以上股东 Investor AB Limited、联想投资有限公司（以下简称“联想投资”）、

雷岩投资有限公司（以下简称“雷岩投资”）和沈继业拟以大宗交易、协议转让或

集中竞价的方式合计减持公司股份不超过 164,581,425 股。

截至本公告日，上述股东减持计划实施时间过半。根据《上市公司股东、董监

高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）及深圳证券交易所《上市公

司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，公司现将上

述的减持计划实施进展情况公告如下：

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

（元/股）

减持股数

（万股）

占目前公司

股本比例

Investor AB

Limited
竞价交易 2017 年 8 月 30 日 10.7064 21.92 0.0273%

小计 21.92 0.0273%

联想投资

竞价交易 2017 年 9 月 4 日 11.406 41.09 0.0511%

竞价交易 2017 年 9 月 5 日 11.243 31.92 0.0397%

竞价交易 2017 年 9 月 6 日 11.530 210.39 0.2616%

竞价交易 2017 年 9 月 7 日 11.457 59.52 0.0740%

竞价交易 2017 年 9 月 11 日 11.293 49.2821 0.0613%

竞价交易 2017 年 9 月 12 日 11.297 42.0501 0.0523%

竞价交易 2017 年 9 月 13 日 11.341 32.9 0.0409%

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

（元/股）

减持股数

（万股）

占目前公司

股本比例

竞价交易 2017 年 9 月 14 日 11.265 23.45 0.0292%

小计 490.6022 0.6101%

股东雷岩投资和沈继业在减持计划发布后未减持公司股份。

2、股东减持前后持股变动情况

股东

名称
股份性质

减持前持有股份 减持后持有股份

股数（股）
占总股本

比例
股数（股）

占总股本

比例

Investor

AB

Limited

合计持有股份 146,961,676 18.2749% 146,742,476 18.2476%

其中：无限售条件股份 71,343,838 8.8717% 71,124,638 8.8445%

     有限售条件股份 75,617,838 9.4032% 75,617,838 9.4032%

联想

投资

合计持有股份 92,222,440 11.4680% 87,316,418 10.8579%

其中：无限售条件股份 44,862,991 5.5788% 39,956,969 4.9687%

     有限售条件股份 47,359,449 5.8892% 47,359,449 5.8892%

股东雷岩投资和沈继业在减持计划发布后未减持，持股数量不变。

二、其他相关说明

1、Investor AB Limited 本次减持行为距离减持计划披露日未满 15 个交易日，

违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）

及深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》

等有关规定。

Investor AB Limited 于 2017 年 9 月 25 日收到深圳证券交易所创业板公司管理

部《关于对 Investor AB Limited 的监管函》（创业板监管函〔2017〕第 55 号）；

于 2017 年 11 月 21 日收到中国证监会北京监管局《关于对 Investor AB Limited 采

取出具警示函行政监管措施的决定》（〔2017〕141 号）。

Investor AB Limited 表示今后将吸取教训，加强相关法律法规的学习，充分知

悉新的监管规则，避免此类情况再次发生。

2、联想投资于 9 月 4 日、9 月 5 日和 9 月 6 日实施的减持行为距离减持计划

披露日未满 15 个交易日，违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》

（证监会公告〔2017〕9 号）及深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高

级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。联想投资于 2017 年 12 月 6 日将上述

三天交易金额的 1%即 32.53 万元上缴本公司。

3、Investor AB Limited、联想投资为公司持股 5%以上的主要股东，本次减持

后仍持有本公司 5%以上股份。

4、公司将持续关注上述股东减持计划实施的进展情况，并依据相关规定及时

履行信息披露义务。

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

董  事  会

  2017年12月6日