证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2018-002

广东奥马电器股份有限公司

关于参与认购甘肃银行股份有限公司香港首次公开发行股份暨

设立单一资金信托的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

 一、 对外投资概述

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟在中信信托有限责任公司

设立单一资金信托，并通过该信托参与甘肃银行股份有限公司（以下简称“甘肃银

行”）在香港联合交易所的首次公开发行，认购股份的价格为甘肃银行首次公开发

行价格，投资总额不超过10,300万元人民币。根据相关规则，本次认购的股份无锁

定期。

公司第四届董事会第三次会议全票审议通过了《关于参与认购甘肃银行股份有

限公司香港首次公开发行股份暨设立单一资金信托的议案》，该议案尚需递交股东

大会审议。

本次参与认购甘肃银行首次公开发行存在最终因未获甘肃银行和其全球发售的

承销商配发H股予本公司而未能投资成功的风险。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组事项。

二、 投资标的基本情况

名称：甘肃银行股份有限公司

统一社会信用代码：91620000585910383X

住所：甘肃省兰州市城关区甘南路122号

公司类型：股份有限公司

法定代表人：李鑫

注册资本：752599.133万元人民币

成立日期：2011年11月18日

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办

理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政

府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供

信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；结汇、售汇；

本外币兑换业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（涉及行政许可或资质

项目，凭有效许可证、资质证经营）

甘肃银行是甘肃省唯一一家省级法人城市商业银行。以截至2017年6月30日的资

产总额和存款余额计，甘肃银行在甘肃省银行业金融机构中分别排名第2位和第3位。

根据中国银行业协会的研究报告，甘肃银行于2016年综合排名居全国城市商业银行

第11位。甘肃银行拥有覆盖甘肃省的营业网络布局，截至2017年6月30日，甘肃银行

的营业网点包括1个总行营业部、9家分行、189家支行以及2家小微支行，覆盖全部

14个市州和86个县区中的81个（涵盖甘肃省所有市州及94%的县区）。

截至2017年6月30日，甘肃银行的资产总额为2,693.55亿元人民币，净资产为

153.63亿元人民币。2017年度1-6月份，甘肃银行实现营业收入40.50亿元人民币，

净利润为20.46亿元人民币。

三、信托合同的主要内容

（一）信托名称：奥马电器QDII信托金融投资项目1701期

（二）信托当事人：

委托人/受益人：广东奥马电器股份有限公司

受托人：中信信托有限责任公司

（三）信托目的：委托人为有效运用其资金，基于对受托人的信任，将自己合

法拥有的资金设定一项单一资金信托，由受托人按照委托人的指令，以委托人的名

义并为委托人的利益，根据合同的相关约定购买、管理和处分标的股票。受托人将

以本信托的名义持有标的股票，委托人将作为股票的最终受益人。

（四）信托资金金额、交付方式：认购金额为不超过10,300万元人民币。合同

项下投资交易过程中如涉及换汇的情形，皆以境内外托管人换汇当日成交价为准。

（五）信托财产的管理方式：除用于认购信托业保障基金的用途外，根据委托

人的指令，本信托项下的剩余全部信托资金将用于如下用途：按照委托人的指令，

受托人将以本信托项下剩余全部信托资金为限认购标的公司定向增发的H股股票（即

标的股票）。

（六）信托期限：本信托期限原则上约定为1年，委托人可提前结束或延期本信

托。

（七）信托财产的分配：

自信托设立日受益人取得信托受益权，享有信托利益。受托人以货币形式向受

益人分配信托利益。

本信托存续期内，委托人有权向受托人发出书面指令，由受托人确认后通过托

管银行最终下达指令给境外证券经纪服务商，按照委托人指定的时间、价格、数量

等要素将标的股票全部或部分变现（委托人书面指令的标的股票变现所得包含了用

于支付下列（1）至（3）款中的费用），并根据委托人发出的信托利益分配指令将

变现所得进行分配。受托人将标的股票变现后，按照以下顺序进行利益分配：

（1） 信托财产应承担的税费、规费；

（2） 信托财产应承担的信托费用（以信托合同为准）；

（3） 受益人的信托利益。

在委托人发出标的股票变现的指令后，由于市场发生极端的流动性不足或者证

券被停牌等市场客观原因或由于法律法规的规定或监管部门的要求，造成受托人无

法及时卖出标的股票，从而导致委托人无法在本合同约定或其要求的时间内取得信

托利益的，受托人可以免责，但应充分履行告知义务。

（八）违约责任：除本协议另有约定的情形外，本协议任何一方未能按本协议

的约定履行各项义务均将被视为违约，违约方应承担因其违约行为给信托财产和协

议对方造成的全部损失。

（九）法律适用与纠纷解决：本合同适用中华人民共和国法律。本协议在履行

过程中若发生争议或纠纷，双方当事人通过友好协商，尽力解决争议或纠纷。协商

不成，则按照下列方式执行：任何一方均可向受托人住所地人民法院提起诉讼。

（十）合同的生效：本合同自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公

章后生效。

四、授权

董事会提请股东大会授权公司董事长办理本次认购股份及设立单一资金信托的

相关事项，并在甘肃银行上市后，根据公司战略及市场情况全权处理本次认购的股

份及信托财产。

五、承诺

公司承诺进行本次参与甘肃银行香港首次公开发行股份认购后的十二个月内，

不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动

资金，不将超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款。

六、 对外投资的目的及对公司的影响

公司本次参与甘肃银行香港首次公开发行股份认购，有助于公司与银行业内优

质企业建立更好的沟通与合作关系，有助于进一步推进公司金融科技业务的拓展，

为公司未来发展创造有利条件。

七、 风险提示

本次投资的风险包括香港证券市场的系统性风险、标的公司的经营性风险等，

公司将加强市场分析和调研，持续关注标的公司的经营情况，根据市场环境的变化

及时采取措施严格控制风险。

本次参与认购甘肃银行首次公开发行存在最终因未获甘肃银行和其全球发售的

承销商配发H股予本公司而未能投资成功的风险。

八、 独立董事意见

考虑到甘肃银行在银行业内已经取得的优势市场地位以及相关资源，公司与银

行业内优质企业建立更好的沟通与合作关系，有助于进一步推进公司金融科技业务

的拓展，为公司未来发展创造有利条件。公司独立董事一致认为：公司本次投资符

合国家有关法律、法规要求，符合《公司章程》有关规定，公司已制定切实有 效的

《风险投资管理制度》及其他内控措施，可以有效地防范风险，确保公司资 金安全，

不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次以不超过 10,200 万元人民币

参与甘肃银行香港首次公开发行股份认购。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 2 日

	广东奥马电器股份有限公司
	关于参与认购甘肃银行股份有限公司香港首次公开发行股份暨设立单一资金信托的公告