股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-003

广东翔鹭钨业股份有限公司

关于部分股东承诺六个月内不减持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于 2018 年

1 月 30 日与 1 月 31 日接到公司部分股东出具的承诺函，基于对公司未来发展的

信心，陈层先生、潮州市永宣陶瓷科技有限公司自愿承诺：自 2018 年 1 月 30

日起 6 个月内，不减持其持有的本公司股票，也不由本公司回购其所持有的该等

本公司股票。佘周鹏先生自愿承诺：自 2018 年 1 月 31 日起 6 个月内，不减持其

持有的本公司股票，也不由本公司回购其所持有的该等本公司股票。具体情况如

下：

一、追加承诺股东的基本情况

1、潮州市永宣陶瓷科技有限公司

注册地址：广东省潮州市二期工业园区靠工业区三路

注册资本：1500 万人民币

法定代表人：吴永宣

经营范围：陶瓷生产技术的研究、开发；销售：各式陶瓷制品，包装制品，

电子元器件、电子产品。

2、股东陈层、佘周鹏未在公司担任董事、监事、高级管理人员。

3、追加承诺股东持有本公司股份的情况

股东名称 股份类别 股数(股)
占总股本比

例(%)
限售情况的说明

陈层

有限售条件股份 0 0

无限售流通股 750000 0.75%
限售期已于 2018 年

1 月 19 日届满

合计： 750000 0.75%

佘周鹏 有限售条件股份 0 0

无限售流通股 1500000 1.5%
限售期已于 2018 年

1 月 19 日届满

合计： 1500000 1.5%

潮州市永

宣陶瓷科

技有限公

司

有限售条件股份 0 0

无限售流通股 2250000 2.25%
限售期已于 2018 年

1 月 19 日届满

合计： 2250000 2.25%

2、追加承诺股东最近十二个月累计减持情况

本次追加承诺的股东最近十二个月内不存在减持情形。

二、此次追加承诺的主要内容

 1、股东承诺不减持的主要内容：

股东名

称

追加承

诺股份

性质

追加承诺涉及股份

原限售截

止日

承诺不

减持期

限

承诺不

减持起

始日期

承诺不

减持截

止日

股数

（股）

占总股

本比例

(%)

陈层

无限售

流通股 750000 0.75%
2018 年 1

月 19 日
6 个月

2018 年

1 月 30

日

2018 年

7 月 29

日

佘周鹏

无限售

流通股 1500000 1.5%
2018 年 1

月 19 日
6 个月

2018 年

1 月 31

日

2018 年

7 月 30

日

潮州市

永宣陶

瓷科技

有限公

司

无限售

流通股 2250000 2.25%
2018 年 1

月 19 日
6 个月

2018 年

1 月 30

日

2018 年

7 月 29

日

2、股东承诺不减持内容如下：

陈层先生、潮州市永宣陶瓷科技有限公司基于对公司未来发展的信心，承

诺自 2018 年 1 月 30 日起 6 个月内，不减持其持有的本公司股票，也不由本公

司回购其所持有的该等本公司股票。

佘周鹏先生基于对公司未来发展的信心，承诺自 2018 年 1 月 31 日起 6 个

月内，不减持其持有的本公司股票，也不由本公司回购其所持有的该等本公司

股票。

 三、公司董事会的责任

公司董事会将及时督促股东严格遵守承诺，若承诺人违反承诺减持本公司

股份的，公司董事会将主动、及时要求违反承诺的股东承担违约责任。

四、备查文件

1、上市公司股东《承诺函》。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2018 年 1 月 31 日