证券代码：002681        证券简称：奋达科技         公告编号：2018-013

深圳市奋达科技股份有限公司

非公开发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份数量为 144,000,000 股，占公司总股本 9.7271%。

2、本次限售股份可上市流通日为 2018 年 3 月 9 日（星期五）。

一、非公开发行概况及股份变动情况

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 1 月 30 日收

到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奋达科技股份有限公司向新余深业

投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许

可[2015]127 号以下简称“《批复》”），根据《批复》，公司向新余深业投资合

伙企业（有限合伙）（以下简称“深业投资”）发行 29,165,217 股股份购买欧朋

达科技（深圳）有限公司（以下简称“欧朋达”）资产；向深圳市泓锦文大田股

权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泓锦文大田”）发行 7,356,522 股，向

肖奋发行 3,478,261 股募集本次发行股份购买资产的配套资金。经深圳证券交易

所批准同意，上述股份于 2015 年 3 月 9 日上市。

2015 年 6 月 15 日，根据 2014 年度股东大会决议，公司实施了向全体股东

每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股

转增 8 股的分配方案。以上权益分派方案实施后，上述股东本次限售股持股情况

如下：

序号 股东名称
变动前所持

限售股份数
本次变动

变动后所持

限售股份数

1 深业投资 29,165,217 +23,332,174 52,497,391

2 泓锦文大田 7,356,522 +5,885,217 13,241,739

3 肖奋 3,478,261 +2,782,609 6,260,870

合计 40,000,000 +32,000,000 72,000,000

2016 年 5 月 27 日，根据 2015 年度股东大会决议，公司实施了向全体股东

每 10 股派发现金红利人民币 1.0 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股

转增 10 股的分配方案。以上权益分派方案实施后，上述股东本次限售股持股情

况如下：

序号 股东名称
变动前所持

限售股份数
本次变动

变动后所持

限售股份数

1 深业投资 52,497,391 +52,497,391 104,994,782

2 泓锦文大田 13,241,739 +13,241,739 26,483,478

3 肖奋 6,260,870 +6,260,870 12,521,740

合计 72,000,000 +72,000,000  144,000,000

截至目前，公司总股本为 1,480,406,272 股，上述股东本次限售股尚未解锁

共 144,000,000 股，占公司总股本的 9.7271%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、股东作出的承诺

（1）关于本次申请解除限售股份锁定期的承诺

欧朋达股东深业投资的锁定期承诺：因本次发行股份购买资产获得的奋达科

技股份自该等股份上市之日起 36 个月内不转让。锁定期内，如因上市公司实施

送红股、资本公积金转增股本事项而增持的上市公司股份，亦遵守上述锁定期限

的约定。若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述锁定期，

则根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。

募集配套资金的股份发行对象泓锦文大田、肖奋的锁定期承诺：本次认购的

奋达科技股份自上市之日起 36 个月内不转让。锁定期内，如因上市公司实施送

红股、资本公积金转增股本事项而增持的上市公司股份，亦遵守上述锁定期限的

约定。若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述锁定期，则

根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。

（2）关于欧朋达业绩的承诺

深业投资及方欣投资承诺：欧朋达于 2014 年度、2015 年度、2016 年度内净

利润（扣除非经常性损益前与扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润

孰低原则）分别不低于（含本数）11,000 万元、13,200 万元、15,840 万元。

2、经核查：本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述锁定期的承诺，

以及根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2015]48190001 号、

瑞华核字[2016]48290004 号、瑞华核字[2017]48280005 号的《关于深圳市奋达科

技股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》，深业投资完成了关于欧朋

达的业绩承诺，无需向公司支付补偿。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上

市公司对其不存在违规担保。

三、本次限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为 2018 年 3 月 9 日。

2、本次申请解除限售的数量为 144,000,000 股，占公司总股本的 9.7271%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 3 名。

4、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

单位：股

序号 股东名称
所持限售股

份总数

本次解除限

售数量

是否基于

高管身份

申请锁定

质押、冻结

股数

1 深业投资 104,994,782 104,994,782 否 33,270,000

2 泓锦文大田 26,483,478 26,483,478 否 0

3 肖奋 418,270,005 12,521,740 是 329,570,000

合计 549,748,265 144,000,000 ------- 362,840,000

上述股东名称与公司上市公告书所披露的名称一致。

5、其他说明

公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守《公司法》、《深圳证券交

易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董

事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定和承诺，并及时进行信

息披露。

四、股本结构变动情况

本次限售股份流通上市后，股本结构变动情况如下：

股份类型 本次变动前 本次变动 本次变动后

数量（股） 比例 数量（股） 比例 数量（股） 比例

一、限售条

件流通股 /

非流通股

888,666,234 60.03% -134,608,695 -9.09% 754,057,539 50.94%

其中：高

管锁定股
498,869,162 33.70% +9,391,305 +0.63% 508,260,467 34.33%

首 发 后

限售股
378,010,472 25.53% -144,000,000 -9.73% 234,010,472 15.81%

股 权 激

励限售股
11,786,600 0.80% 0 0.00% 11,786,600 0.80%

二、无限售

条 件 流 通

股

591,740,038 39.97% +134,608,695 +9.09% 726,348,733 49.06%

三、总股本 1,480,406,272 100.00% 0 0.00% 1,480,406,272 100.00%

本次限售股份上市流通后，本公司的股权分布仍具备上市条件。

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、深交所要求的其他文件。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

                                         二○一八年三月八日