北京盛通印刷股份有限公司 关于限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1. 本次限售股上市流通数量为5,043,310股,占本公司总股本的 1.56%;
- 2. 本次限售股上市流通日期为2018年3月20日。

一、重大资产重组发行股份购买资产非公开发行股份情况

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")经中国证 券监督管理委员会《关于核准北京盛通印刷股份有限公司向侯景刚等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3194号),核准公司向侯景刚 发行5,684,438股股份、向周炜发行5,812,993股股份、向北京东方卓永投资管理 有限公司发行2,521,655股股份、向张拓发行622,997股股份、向杨建伟发行 415, 331股股份、向韩磊发行253, 813股股份购买相关资产:核准公司非公开发行 不超过11,370,624股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次非公开发 行股份前,公司总股本为135,000,000股。2017年2月20日,公司上述非公开发行 的新增股份正式上市,公司总股本增至160,361,719股。

2017年4月25日,公司召开第三届董事会2017年第四次会议及第三届监事会 2017年第三次会议,审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预 案》,以未来实施2016年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体 股东拟以每10股派发现金股利0.30元人民币(含税),同时以资本公积金向全体 股东每10股转增10股。2017年5月19日,公司召开2016年度股东大会,审议通过 了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。鉴于此,重大资产重组 非公开发行的股份数量在原来的基础上增加了一倍。公司总股本由原来的 160, 361, 719股增加至320, 723, 438股。

截至本公告日,公司总股本为324,006,118股,尚未解除限售的股份数量为138,923,187股,占公司总股本的42.88%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东,北京东方卓永投资管理有限公司在公司非公 开发行股票时承诺,通过本次发行股份购买资产所取得的上市公司股份,自该股份上市之日起 12 个月内将不以任何方式转让或以其它任何方式解除锁定,包括 但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。

截至被本公告日,北京东方卓永投资管理有限公司严格履行了做出的上述 承诺。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形, 上市公司对其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1. 本次解除限售股份的上市流通日期: 2018年3月20日。
- 2. 本次解除限售股份的数量为 5,043,310 股,占公司总股本的 1.56%。
- 3. 本次申请解除股份限售的股东人数为1人。
- 4. 股份解除限售及上市流通具体情况如下:

股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	备注
北京东方卓永投资管 理有限公司	5, 043, 310	5, 043, 310

四、备查文件

- 1. 限售股份上市流通申请书:
- 2. 限售股份上市流通申请表;
- 3. 股份结构表和限售股份明细表。

特此公告!

北京盛通印刷股份有限公司董事会 2018年3月16日