证券代码：000506         证券简称：中润资源              公告编号： 2018-51

中润资源投资股份有限公司

关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁波冉盛盛远投资管理合伙

企业（有限合伙）筹划推动重大事项，公司拟以资产置换及现金购买的方式收购山西创合新

矿业有限公司和山西隆昌捷贸易有限公司所持有的山西朔州平鲁区森泰煤业有限公司股权。

经初步判断，该事项构成重大资产重组。

因该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免引起公司股价

异常波动，经公司申请，公司股票自2018 年2 月28 日（星期三）开市起停牌。当日，公司

发布《关于重大资产重组停牌的公告》，披露了本次筹划重大资产重组事项相关的交易标的、

交易对方的基本信息、《意向协议书》及《关于<意向协议书>的补充协议》的主要内容。

公司原预计在不超过2个月的时间内，即最晚于2018年4月27日前按照《公开发行证券的

公司信息披露内容与格式准则26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组方

案，但因本次重组相关工作尚未完成且重组方案仍需与有关各方做进一步的磋商和论证，公

司预计无法在上述期限内披露重大资产重组信息。为确保本次重组工作申报、披露的资料真

实、准确、完整，公司于2018年4月26日召开了第八届董事会第四十次会议,审议通过了《关

于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。

根据董事会会议决议及相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年4月27

日（星期五）开市起继续停牌。

一、本次筹划重大资产重组事项的基本情况

1、主要交易对方

交易对方一：山西创合新矿业有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

地址：太原市小店区平阳路53号第1幢8单元1013-2号房

法定代表人：宋丽鹏

注册资本：1110万

成立日期：2013年9月2日

 2

经营范围：煤制品、钢材、建筑材料、生铁、工矿机械设备及配件、机电设备及配件（不

含小轿车）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

与本公司的关系：与本公司不存在关联关系。

交易对方二：山西隆昌捷贸易有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

地址：太原市小店区平阳路458号5幢306号

法定代表人：贺有珍

注册资本：320万

成立日期：2014年7月14日

经营范围：五金产品、建材、酒店用品、机电产品、矿山机械设备及配件、花卉、苗木

的的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

与本公司的关系：与本公司不存在关联关系。

2、交易方式

公司拟以控制下的公司股权和债权资产与山西朔州平鲁区森泰煤业有限公司股权（以下

简称“标的资产”或“森泰煤业”）进行资产置换，以经过审计评估的价值为基准协商确定，

不足部分将采用现金购买的方式收购。本次交易将不会导致控制权发生变更，不涉及发行股

份配套募集资金。

3、标的资产情况

拟置入资产公司基本情况：

山西朔州平鲁区森泰煤业有限公司，法定代表人：侯瑞，注册地址：朔州市平鲁区上麻

黄头村，统一社会信用代码：911400001114707939，成立日期：1989年12月11日，注册资本：

5500万元人民币，经营范围：煤炭开采及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动）。山西创合新矿业有限公司持有森泰煤业70%的股权，山西隆昌捷贸易有

限公司持有森泰煤业30%的股权，森泰煤业的实际控制人为宋丽鹏。

项目基本情况：根据《储量核实报告》，目标项目保有储量约2.63亿吨，可采储量约为

1.52亿吨，目前核定生产能力为180万吨/年，预计2018年可将生产能力提升至300万吨/年。

根据山西朔州平鲁区森泰煤业有限公司提供的财务报据（未经审计），截至2017年12月31

日，该公司总资产为546,624.70万元，净资产390,754.65万元，2017年度实现销售收入

82,103.58万元，净利润35,023.65万元。

公司拟置出资产大体范围为：公司所持有的四川平武中金矿业有限公司股权、西藏中金

矿业有限公司的股权、内蒙古汇银矿业有限公司的股权、山东中润集团淄博置业有限公司40%

的股权；公司享有的对李晓明、山东安盛资产管理集团有限公司、齐鲁置业有限公司的其他

应收款债权等。

具体实施时，资产置换的主体及范围由交易双方协商确定。

4、本次交易金额

上述标的资产的审计、评估及尽调工作仍在进行中，鉴于本次交易涉及的置换资产种类

多、范围广，相关审计、评估工作量大，且交易方案比较复杂，相关工作尚未完成，暂时无

法确定上述标的资产的交易金额。根据现有资料预估，本次交易总值约20亿元。最终交易价

格将以具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估报告为依据协商确定。

5、本次重大资产重组方案需经公司董事会、股东大会审议通过后提交所涉及的监管机

构审批。

二、 公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因：

（一）公司停牌期间的相关工作

自公司股票停牌以来，公司及控股股东与交易对方多次通过现场洽谈、电话联络等方式，

了解和梳理标的公司的资产状况、业务模式及运营情况，并聘请矿业专家对矿产资源资料及

煤炭行业国内政策、市场供求等进行专业分析。积极组织各方及中介机构推进重组工作。

本次重大资产重组涉及的中介机构，包括：东海证券股份有限公司为独立财务顾问、北

京市天元律师事务所为法律顾问，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，中联资

产评估集团有限公司为评估机构。目前，中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估等工

作正在推进中。

停牌期间，公司严格履行信息披露义务，每五个交易日披露重大资产重组停牌的进展公

告。

目前交易双方已就如下事项达成一致意见：

1、确定了以控股为目的的收购方式。即本公司拟收购山西朔州平鲁区森泰煤业有限公

司51%以上股权（具体股权比例根据资产尽职调查情况协商确定），暂不考虑收购其100%股

权的方案。

2、确定了本次重组交易所需资金(如需要)在标的资产相关盈利承诺期满前予以分期支

付的基本原则。

3、确定了5月31日之前完成尽职调查相关工作计划，并在标的资产符合公司预期的情况

下，签署《资产置换框架协议》。

（二）延期复牌原因

公司原预计于2018年4月27日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26

号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。鉴于本次交易涉及的置换资产

种类多、范围广，相关审计、评估工作量大，且交易方案比较复杂，相关工作尚未完成。因

该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市

公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公

司股票（证券简称“中润资源”；证券代码“000506”）自2018年4月27日开市起继续停牌，

预计继续停牌时间不超过1个月。

三、承诺事项：

公司承诺自停牌首日起不超过3个月的时间内，即预计将于2018年5月25日前按照《公开

发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重

大资产重组方案。

若公司预计在继续停牌的期限届满前不能召开董事会会议审议并披露重组方案的，公司

将视情况决定是否延期复牌继续推进本次重组事项。如拟继续推进重组，公司将在原定复牌

期限届满前召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，且继续停牌时间不超过3个月。

若公司未能召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，或者公司董事会、股东大

会否决前述议案的，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影

响。

若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方

案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少 1 个月内

不再筹划重大资产重组事项。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日