证券代码：002079  证券简称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苏州固锝  公告编号：2018
022

苏州固锝电子股份有限公司

关于持股5%以上股东追加限售股份承诺的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

    润福贸易有限公司（以下简称“润福贸易”）为苏州固锝电子股份有限公司（以下简

称“苏州固锝”、“本公司”）第二大股东，本公司于2017年12月27日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东追加限售股份承诺的公告》（公告编

号：2017-045）。公告中披露了润福贸易承诺自2017年12月2日至2018年12月1日期间，12

个月内不再减持苏州固锝股票，并将其在2017年11月22日至2017年12月1日期间减持苏州固

锝股票交易金额的1%即113,272.55元上缴本公司。

苏州固锝已于2018年5月9日收到了润福贸易上缴的113,272.55元，且自2017年12月2

日起至本公告发出日，润福贸易未再继续减持苏州固锝股票。本公司将继续关注上述股东

的承诺履行进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告！

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二○一八年五月十一日

http://www.cninfo.com.cn）披露了《