证券代码：002103      证券简称：广博股份    公告编号：2018-066

广博集团股份有限公司

关于实际控制人、控股股东追加承诺的公告

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”

或“广博股份”）近日接到公司控股股东、实际控制人、董事长

王利平先生出具的《关于追加股份锁定期的承诺函》，基于对公

司价值的认可及对公司未来发展的坚定信心，王利平先生自愿对

所持有的公司首发后限售股份延长锁定期12个月。具体情况如下：

一、 追加承诺股东基本情况介绍

1、追加承诺股东基本情况：王利平先生为公司实际控制人、

控股股东并为本公司董事长。

2、追加承诺股东持有上市公司股份的情况

2015年，公司通过支付现金及发行股份方式购买任杭中、杨

燕、杨广水、王利平持有的西藏山南灵云传媒有限公司100%股份，

并同时向王利平、宁波融合股权投资合伙企业（有限合伙）发行

股份募集配套资金。通过上述交易，王利平先生共计取得上市公

司首发后限售股42,724,456股。截至本公告日，王利平先生直接

持有上市公司股份情况如下：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

股东名称 股份类别 股数(股)
占总股本比

例(%)
原限售股份限售情况的说明

王利平

无限售条件股份  30,746,901 5.5984 --

首发后限售股 42,724,456 7.7792 2018年6月1日起可解除限售

高管锁定股 49,516,246 9.0159 --

合计 122,987,603 22.3934 --

3、追加承诺股东最近十二个月累计减持情况

公司控股股东、实际控制人、董事长王利平先生最近十二个

月无减持公司股票情况。

二、此次追加承诺的主要内容

股东名称
追加承诺

股份性质

追加承诺涉及股份

原限售截止日
延长锁

定期限

延长锁定期后

的限售截止日 股数(股)
占总股本

比例(%)

王利平
首发后限

售股
42,724,456 7.7792

2018 年 6 月 1

日
12 个月

2019 年 6 月 1

日

锁定期内，上述股份因上市公司资本公积转增股本等原因而

新增的股份亦同样遵守延长锁定期承诺。

在上述延长锁定期内，因王利平先生违反上述锁定承诺，主

动减持公司股份的，所得收益上缴公司。

三、上市公司董事会的责任

公司董事会将严格按照深圳证券交易所的有关规定，明确披

露并及时督促追加承诺股东严格遵守承诺，对于承诺延长持有期

的，公司将在公告后二个交易日内，与中国证券登记结算有限责

任公司联系并办理完成延长锁定相关手续

四、备查文件

1、关于追加股份锁定期的承诺函

2、上市公司股东追加股份限售承诺申请表

                                广博集团股份有限公司

                                        董事会

二○一八年五月二十五日