## 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于股价异常波动的风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票(证 券简称: 雷曼股份,证券代码: 300162) 交易价格于 2018 年 5 月 25 日至 2018 年 5 月 28 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过了 20%。根据《深 圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。公司已在 指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《股票交易异常波动 公告》(2018-043)。

现就股价异常波动的相关风险补充提示如下:

## 一、公司发展战略与主营业务情况

公司目前的发展战略是聚焦高科技 LED 产业,体育产业为辅。公司主要从事 LED 中下游业务,始终坚持构建从封装到应用的一体化产业布局,主要产品包括 LED 显示屏产品、LED 照明产品、LED 封装器件等。2017 年公司 LED 业务营业收 入为 622,232,338.05 元,占公司营业收入比例为 96.54%。在巩固与优化传统 LED 业务的基础上, COB 小间距 LED 显示面板是公司未来三年的产品和技术的战略重 点,公司将灵活利用资本运作方式,持续加大该领域的投入,扩大现有产能,不 断提升公司在 LED 领域的核心竞争力。

公司在持续夯实 LED 产业的同时,辅以发展体育资源运营业务,2017年公 司体育业务营业收入为 22,276,571.59 元,占公司营业收入比例为 3.46%,体育业 务收入占比较低。公司前期在足球领域进行了中长期战略布局,但体育业务的商 业模式和资源整合尚需持续优化探索,相关行业发展机遇有待挖掘开发。

敬请广大投资者理性投资,注意风险。

## 二、公司市盈率与行业市盈率比较

截至今日收盘,公司动态市盈率为 280.69 倍,申银万国行业分类"电子-光学光电子-LED"行业平均动态市盈率为 46.08 倍(来源: Wind 数据)。

公司市盈率水平与 LED 行业平均水平相比较高,特别提醒投资者,注意投资 风险,理性决策,审慎投资。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司 董事会 2018年5月28日