证券代码：300111          证券简称：向日葵        公告编号：2018—021

浙江向日葵光能科技股份有限公司

重大事项停牌公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）正在

筹划出售资产及购买资产的重大事项，预计本次重大事项交易金额达到需要提交

股东大会审议的标准。目前上述重大事项仍处于洽谈阶段，各方正在积极协商沟

通中。

鉴于该筹划事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利

益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创

业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 22 号——上市

公司停复牌业务》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：向日葵，证

券代码：300111）自 2018 年 6 月 4 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交

易日。

本次筹划重大事项相关情况如下：

一、出售资产基本情况

1、标的资产的基本情况

标的资产名称：浙江优创光能科技有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：53380 万元人民币

法定代表人：丁国军

经营范围：生产：太阳能硅片、太阳能电池片及组件；销售：自产产品；经

营进出口业务（不含进口商品分销业务）。（法律、行政法规禁止的除外）。

2、交易对手方情况

本次交易对手方为浙江优创创业投资有限公司。交易对手方实际控制人为本

公司实际控制人吴建龙，本次交易构成关联交易。

3、交易方式：现金

4、交易金额范围：3-5 亿元人民币（具体金额尚需经审计评估后双方另行

谈判）

二、购买资产基本情况

1、标的资产的基本情况

标的资产名称：浙江贝得药业有限公司

企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

注册资本：3980 万美元

法定代表人：唐小波

经营范围：生产：冻干粉针剂、粉针剂（头孢菌素类）、片剂（含头孢菌素

类）、胶囊剂（含头孢菌素类）、原料药（阿德福韦酯、拉西地平、泮托拉唑钠、

阿奇霉素、克拉霉素）、干混悬剂（含头孢菌素类）、副产品（年回收：丙酮 1500

吨、二氯甲烷 34000 吨、甲醇 2000 吨、乙醇 4000 吨、甲基叔丁基醚 3800 吨、

六甲基二硅醚 100 吨）、二甲基亚砜、溴化钾、硫氰酸钠、对甲苯磺酸钠、亚硫

酸钠和硫酸钠混合物；销售自产产品；医药化工技术开发、技术推广、技术转让、

技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动）

2、交易对手方情况

本次交易对手方为绍兴向日葵投资有限公司。交易对手方实际控制人为本公

司实际控制人吴建龙，本次交易构成关联交易。

3、交易方式：发行股份购买股权

4、交易金额范围：8-10 亿元人民币（具体金额尚需经审计评估后双方另行

谈判）

公司初步考虑拟聘请浙商证券股份有限公司、立信会计师事务所（特殊普通

合伙）、国浩律师（杭州）事务所、银信资产评估有限公司分别作为本次重大事

项交易的独立财务顾问、审计机构、法律服务机构、评估机构。

公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为

《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）,有关公司的信息均在上述指定媒体披露的信息

为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

                             浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会

                                           2018 年 6 月 4 日