证券代码：300032      证券简称：金龙机电     编号：2018-087

金龙机电股份有限公司

关于控股股东可能被动减持公司股票的预披露公告

    金龙机电股份有限公司（以下简称“金龙机电”或“公司”）于 2018 年 06

月 04 日收到东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）的告知函，获悉

东北证券将对与公司控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）

之间的股票质押式回购交易启动违约处置程序：

    一、交易的具体情况

东北证券与金龙集团于 2017 年 06 月 14 日进行了一笔金龙机电（证券代码：

300032）股票质押式回购初始交易，质押股数分别为 1,162.8 万股，金龙集团于

2018 年 04 月 24 日就该笔交易进行了部分购回，质押股数变为 11,627,999 股。

近期，由于金龙集团发生足以影响其履约能力的情形，按照协议约定，东北证券

就上述股票质押式回购初始交易要求金龙集团提前购回，但金龙集团未按照规定

完成购回交易，已构成逾期违约。

    二、违约处置方式

    东北证券拟通过交易系统采取集中竞价交易方式处置上述 11,627,999 股股

份,具体依实际情况而定；根据《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、

《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》

相关规定及有关协议的约定，东北证券在本公告披露 15 个交易日后，即 2018

年 06 月 28 日开始有权通过集中竞价的方式减持公司股票，且在任意连续九十个

自然日内，以集中竞价方式减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一。

三、对公司的影响及风险提示

1、金龙集团目前正在同质权人进行积极的沟通，努力寻求补救措施，尽力

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

降低或避免本次违约处置的不利影响。金龙集团持有公司 317,819,522 股股份，

本次东北证券拟违约处置涉及的股份数量为 11,627,999 股，占公司股本总额的

1.45%；

2、截止本公告日，金龙集团共持有公司 317,819,522 股股份，占公司股本

总额的 39.57%。处于质押状态的股份数为 316,847,550 股，占金龙集团持有本

公司股份总数的 99.69%，占公司股本总额的 39.45%。

3、截止本公告日，相关质权人拟通过交易系统处置金龙集团持有的公司股

份的合计数量为 68,817,299 股，占公司股本总额的 8.57%。

4、本次违约处置不会对公司治理结构及生产经营造成重大影响。

5、金龙集团目前债务风险仍未解除，正采取积极措施进行融资，通过追加

保证金或者追加质押物等方式化解股票质押风险。敬请广大投资者理性投资，注

意投资风险。

    特此公告。

                                 金龙机电股份有限公司董事会

                                   2018 年 06 月 05 日