证券代码：002763         证券简称：汇洁股份        公告编号：2018-033

深圳汇洁集团股份有限公司

关于股东自愿延长股份限售期的公告

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东吕兴平先生

的正式通知，吕兴平先生自愿延长其所持公司全部股份的限售期并签署了相关声

明。

截至本公告日，吕兴平先生持有公司股份总数为 138,425,400 股，占公司总

股本的 35.6%。

吕兴平先生承诺如下：

1、自 2018 年 6 月 11 日（原限售股份解除限售之日）起，在未来十二个月

内，本人所持公司的全部股份将不会通过公开市场（包括但不限于：场内竞价交

易、大宗交易等）进行减持；

2、未来十二个月内，本人所持公司的全部股份亦不会通过协议转让（或其

它可能导致丧失股份控制权的协议/约定、安排等）等形式进行减持；

3、除基于公司稳定发展的需要及/或资助公司员工持股计划的目的之外，未

来十二个月内，本人所持公司的全部股份亦不会进行任何（包括但不限于：质押、

担保及其它可能对股份控制权产生影响的情形）的融资计划/安排；

4、若本人在上述限售期内违反上述承诺，股份减持所得将全部归上市公司

所有。

5、本次承诺限售期满后，本人将另行决定是否自愿继续延长所持公司全部

股份的限售期。

特此公告！

                                   深圳汇洁集团股份有限公司董事会

2018年 6月 21日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。