证券代码：300429        证券简称：强力新材        公告编号：2018-039

常州强力电子新材料股份有限公司

关于发行股份购买资产部分限售股份解除限售的提

示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解禁的限售股份总数为1,257,082股，占公司总股本的0.4635%；

2、本次解除限售股份实际可上市流通数量为1,257,082股，占公司总股本的

0.4635%；

3、本次解禁的限售股上市流通日为2018年7月13日（星期五）。

一、本次解除限售股份的基本情况

中国证券监督管理委员会于 2016年 4月 15日出具《关于核准常州强力电子

新材料股份有限公司向俞叶晓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证

监许可[2016]786号），核准常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“强

力新材”或“公司”或“本公司”）向俞叶晓、沈加南、陈卫、蒋飞华、王兴兵

5 名自然人发行股份及支付现金购买其合计持有的绍兴佳凯电子材料有限公司

（原名称：上虞佳凯化工有限公司，以下简称“佳凯电子”）100%股权，向俞叶

晓、俞补孝 2名自然人发行股份及支付现金购买其合计持有的绍兴佳英感光电子

材料科技有限公司（原名称：上虞佳英化工有限公司，以下简称“佳英感光”）

31.01%股权。其中，向俞叶晓发行 643,561股、向沈加南发行 230,030股、向俞

补孝发行 178,155 股、向陈卫发行 124,336 股、向蒋飞华发行 88,591 股、向王

兴兵发行 87,034 股。上述股份于 2016 年 7 月 13 日在深圳证券交易所上市。发

行前，公司总股本为 7,980万股。发行后，公司总股本为 82,963,224 股。

2016年 9月 12日，公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于 2016

年半年度利润分配预案的议案》。以公司现有总股本 82,963,224 股为基数，以

资本公积金向全体股东每 10 股转增 21 股。分红前本公司总股本为 82,963,224

股，分红后总股本增至 257,185,994股。该方案已于 2016年 9月 14日实施完毕。

此次权益分派后，向俞叶晓、沈加南、俞补孝、陈卫、蒋飞华、王兴兵非公开发

行的股份数量分别增加至 1,995,039 股、713,093股、552,280 股、385,442股、

274,632股和 269,805股。

中国证券监督管理委员会于 2017 年 12 月 21 日出具《关于核准常州强力电

子新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2279 号）核

准批文，核准公司向特定对象非公开发行不超过 1,400 万股新股。上述股份于

2018年 6月 5日在深圳证券交易所上市。

截止本公告日，公司总股本为27,118.5994万股，其中有限售条件股份

13,190.3583万股，占公司总股本的48.64%，无限售条件股份为13,928.2411万股，

占公司总股本的51.36%。

二、本次申请解除限售的股东承诺及履行情况

本次可上市流通限售股持股人涉及的主要承诺包括：

1、关于所认购的股份锁定期的承诺

俞叶晓、沈加南、俞补孝、陈卫、蒋飞华、王兴兵作为公司发行股份及支付

现金购买资产的交易对方，现就本次发行中认购的公司股份锁定期事宜郑重承诺

如下：

本人所持上市公司股份按以下节奏解除限售：

（1）第一期股份应于本次发行股份及支付现金购买资产所发行的股份上市

满12个月且佳英化工业绩承诺期第一个年度盈利专项审核报告披露后解除限售，

解除限售的股份数量=通过本次交易获得的股份总数×30%－业绩承诺期第一个年

度应补偿股份数量；

（2）第二期股份应于佳英化工业绩承诺期第二个年度盈利专项审核报告披

露后解除限售，解除限售的股份数量=通过本次交易获得的股份总数×30%－业绩

承诺期第二个年度应补偿股份数量；

（3）第三期股份应于佳英化工业绩承诺期第三个年度盈利专项审核报告及

《减值测试报告》披露后解除限售，解除限售的股份数量=通过本次交易获得的

股份总数×40%－业绩承诺期第三个年度应补偿股份数量－减值测试应补偿股份

数量。

2、关于佳英感光业绩的承诺

根据公司与俞叶晓、沈加南、俞补孝、陈卫、蒋飞华、王兴兵签订的《利润

补偿协议》及其补充协议，俞叶晓、沈加南、俞补孝、陈卫、蒋飞华、王兴兵承

诺，佳英感光2016年度、2017年度、2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属

于母公司所有者的实际净利润分别不低于2,500万元、2,900万元、3,100万元。

3、关于避免同业竞争的承诺函

俞叶晓、沈加南、俞补孝、陈卫、蒋飞华、王兴兵承诺其目前没有从事与上

市公司、佳凯电子或佳英感光主营业务构成竞争的业务，在其持有上市公司股份

期间及之后三年，交易对方及其控制的企业不得从事与上市公司、佳凯电子或佳

英感光及其下属公司有竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动，也不得投

资任何与上市公司、佳凯电子或佳英感光及其下属公司届时正在从事的业务有竞

争关系的经济实体。

4、关于减少关联交易的承诺

俞叶晓、沈加南、俞补孝、陈卫、蒋飞华、王兴兵承诺本次交易完成后，其

控制的企业与上市公司及其控制的企业之间将尽量减少、避免关联交易。在进行

确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，

并按相关法律、法规、规章等规范性文件及上市公司章程的规定履行交易程序及

信息披露义务，保证不会通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。

5、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺，不存在未履

行上述承诺的情形。

6、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市资金的情形，

公司对其也不存在违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的可上市流通日期为2018年7月13日。

2、本次解除限售股份的数量为1,257,082股，占总股本的0.4635%。

3、本次申请解除股份限售的股东共6人，均为自然人股东。

4、本次解除限售股份可上市流通的具体情况如下表示：

单位：股

序

号
股东名称

所持限售股份总

数

2017年7月19日

解除限售数量

本次解除限

售数量

本次实际可上

市流通数量

占公司总股

本比例

1 俞叶晓 1,995,039 598,511 598,511 598,511 0.2207%

2 沈加南 713,093 213,928 213,928 213,928 0.0789%

3 俞补孝 552,280 165,683 165,683 165,683 0.0611%

4 陈  卫 385,442 115,630 115,630 115,630 0.0426%

5 蒋飞华 274,632 82,389 82,389 82,389 0.0304%

6 王兴兵 269,805 80,941 80,941 80,941 0.0298%

合计 4,190,291 1,257,082 1,257,082 1,257,082 0.4635%

四、本次股份解除限售及上市后公司股本结构变动情况

单位：股

 本次限售股上市前 本次变动股数 本次限售股上市流通后

数量 比例（%） 增加 减少 数量 比例（%）

一、限售流通股/非

流通股

131,903,583 48.64  1,257,082 130,646,501 48.18

1、首发后限售股 16,933,209 6.24  1,257,082 15,676,127 5.78

2、高管锁定股 114,970,374 42.40   114,970,374 42.40

二、无限售流通股 139,282,411 51.36 1,257,082  140,539,493 51.82

三、总股本 271,185,994 100.00 1,257,082 1,257,082 271,185,994 100.00

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

常州强力电子新材料股份有限公司

                                              董  事  会

                                         2018 年 7 月 10 日