长生生物科技股份有限公司

证券代码：002680        证券简称：长生生物      公告编号：2018-077

长生生物科技股份有限公司

关于公司股票交易实施其他风险警示暨子公司停产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

1、长生生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股票于 2018

年 7 月 25 日（星期三）开市起停牌一天，于 2018 年 7 月 26 日开市起复牌。

2、公司股票自 2018 年 7 月 26 日开市起被实施其他风险警示，公司股票简

称由“长生生物”变更为“ST 长生”，公司股票代码仍为“002680”，公司股

票交易日涨跌幅限制为 5%。

一、公司股票交易实行其他风险警示的原因

2018 年 7 月 15 日，国家药品监督管理局网站披露了《关于长春长生生物科

技有限责任公司违法违规生产冻干人用狂犬病疫苗的通告》（2018 年第 60 号），

公司于 2018 年 7 月 16 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于子公司冻干人用狂犬病疫苗（vero 细

胞）有关情况的公告》（公告号：2018-063）；2018 年 7 月 18 日，公司全资子公

司长春长生生物科技有限责任公司（以下简称“长春长生”）收到《吉林省食品

药品监督管理局行政处罚决定书》，公司于 2018 年 7 月 19 日在《证券时报》、《证

券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于子

公司收到行政处罚决定书的公告》（公告号：2018-066）。

近日，吉林省食品药品监督管理局已收回长春长生狂犬病疫苗药品 GMP 证书。

目前长春长生停止狂犬病疫苗生产及销售。子公司所有产品已被暂停批签发。目

前除百白破联合疫苗、冻干人用狂犬病疫苗产品被责令停产外，公司经研究决定

对公司其他产品也采取全面自主停产，以上生产车间在停产期间自查自纠，进行

全面、彻底的整改。目前复产时间不确定。公司生产经营活动受到严重影响且预

计在三个月内不能恢复正常，根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.3.1 条

规定，公司股票自复牌之日起将实施其他风险警示。

2018年7月23日下午15时，长春市长春新区公安分局依据吉林省食品药品监

督管理局《涉嫌犯罪案件移送书》，对长春长生生产冻干人用狂犬病疫苗涉嫌违

法犯罪案件立案调查，将主要涉案人员公司董事长、3名公司高管和2名中层人员

带至公安机关依法审查。公司于2018年7月24日在《证券时报》、《证券日报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事长及部分高

管无法正常履职的公告》（公告号：2018-076）。以上被公安机关带走的六人中有

两名公司董事，不会对董事会的正常召开构成影响，不构成公司董事会无法正常

召开会议并形成董事会决议的情况。

二、对公司董事会关于争取撤消股票交易其他风险警示的意见、具体措施

及本次事件的影响及风险提示

随着狂犬疫苗事件的持续发酵，导致长春长生其他产品生产和销售受到重大

影响，目前公司所有产品批签发暂停，公司将组织自查队伍进行自查自纠，进行

全面、彻底的整改。目前复产时间尚不确定。本次事件将会对公司 2018 年下半

年业绩产生重大负面影响，同时由于本次违规事项，预计对未来公司疫苗销售将

存在一定的阻碍，对未来经营业绩也将产生重大影响，影响程度尚不确定。

三、公司股票交易实施其他风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

联系人：赵春志、桂巍

电话：0431-81874554

传真：0431-81874554

联系地址：吉林省长春市高新区越达路 1615 号

邮编：130103

公司及长春长生对此次事件的发生深表歉意。公司将依照《深圳证券交易所

股票上市规则》、《公司信息披露事务管理制度》等相关规定及要求，对后续事项

及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒

体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投

资风险。

特此公告。

   长生生物科技股份有限公司

                                          董  事  会

2018 年 7 月 25 日