证券代码：002300                   证券简称:太阳电缆              公告编号：2018-022

福建南平太阳电缆股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

    特别提示：

1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 712,584 股,占公司股份总数量为

0.1313%；

2、本次申请解除股份限售的股东人数为 2 名；

3、上市流通日为 2018 年 8 月 2 日(星期二）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票前股本总额为 10,000

万股，经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】946 号文核准，首次向社会公开发行 3,400 万

股，并于 2009 年 10 月 21 日在深圳证券交易所中小企业板上市，上市时股本总额为 13,400 万股。

2010 年 4 月 28 日，公司实施了 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每

10 股转增 5股，本次转增后，公司总股本为 20,100 万股。

2011 年 6 月 1 日，公司实施了 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每

10 股转增 5股，本次转增后，公司总股本为 30,150 万股。

  2014 年 6 月 11 日，公司实施了 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每

10 股转增 5股，本次转增后，公司总股本为 45,225 万股。

  2016 年 7 月 4 日，公司实施了 2015 年度利润分配及以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2

股，本次送红股后，公司总股本为 54,270 万股。

  本次申请解除限售股份的股东为福建省福州何家兄弟贸易有限公司，该公司于 1994 年 7 月认购

公司股份 100,000 股,经过公司历年资本公积转增及送红股后,其股份数量增至 712,584 股。

  截至目前，公司股份总额为 54,270 万股，其中：首发前限售股为 718,045 股，本次解除限售股

份 712,584 股，此次解除后公司首发前限售股份尚余 5,461 股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除限售股份股东为福建省福州何佳兄弟贸易有限公司,该股东不属于公司持股 5%

以上股东，不涉及公司已披露的《首次公开发行股票上市公告书》及《招股说明书》中的承诺事项。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，首次公开发行股票前已发行的股份，

自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日即2009年10月21日起锁定十二个月方可上市流通。但

因部分股东自身原因，所持股份未能及时完成托管，所以未能在公司2010年10月21日即上市满一年

后解除限售。

3、本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用上市公司资金的情形，公司也未发生对

其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为 2018 年 8 月 2 日（星期二）；

2、本次解除限售的数量为 712,584 股，占公司股本总额的 0.1313%；

3.本次申请解除股份限售的股东人数 2 人。

4.股份解除限售及上市流通具体情况如下:

                                                       单位:股

序号 股东全称 所持限售股份总数 本次解除限售数量 备注

1 曹馨荻 395,840 395,840
注

2 何家财 316,744 316,744

合  计 712,584 712,584

注：该股份原始股东为福建省福州何佳兄弟贸易有限公司，原始认购股份为 100,000 股,经过

公司多次的资本公积金转增及送红股后,该股份数量增至 712,584 股,因福建省福州何佳兄弟贸易有

限公司已办理完毕清算及工商注销手续,根据其清算报告将持有股份转至上述两位自然人名下。

四、股份变动情况表

                                                         单位:股

股份类型 本次变动前
本次变动(股)

本次变动后
增加 减少

一、有限售条件股份 754,276   41,692

1、高管股份 36,231   36,231

2、首发前限售股 718,045  712,584 5,461

二、无限售条件股份 541,945,724 712,584  542,658,308

三、股份总数 542,700,000 712,584 712,584 542,700,000

      五、备查文件

1.限售股份上市流通申请书；

2.限售股份上市流通申请表；

3.股份结构表和限售股份明细表；

4.深交所要求的其他文件。

特此公告

福建南平太阳电缆股份有限公司董事会

                                      2018 年 7 月 26 日