金亚科技股份有限公司

关于公司股票存在暂停上市风险提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.2018年6月25日,公司收到深圳证券交易所发来的《关于通报金亚科技股 份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》(创业板函【2018】 第40号), 公司因涉嫌欺诈发行股票等违法行为, 已于近日被中国证监会移送 公安机关。公司已于同日就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露 (公告编号: 2018-071)。
- 2. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2018年修订)》13.1.8条 的规定,公司股票于2018年6月26日停牌一天,自2018年6月27日起复牌,交易 三十个交易日,最后一个交易日为2018年8月7日。深圳证券交易所将自公司股 票复牌三十个交易日期限届满后的次一交易日(即2018年8月8日)对公司股票 实施停牌,并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定,请 投资者注意投资风险。

一、公司股票存在暂停上市风险

公司因涉嫌违反证券法律法规,于2015年6月4日收到中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")《调查通知书》(编号:成稽调查通字151003、 15004号)。上述信息,公司已于2015年6月5日在中国证监会指定信息披露网 站进行了披露(公告编号: 2015-064)。

2017年11月13日,公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》(编号:处罚字[2017]124号)。公司已于2017年11月13日就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露(公告编号:2017-092)。

2018年3月6日,公司收到中国证监会《行政处罚决定书》(编号: [2018]10号)。公司已于2018年3月6日就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露(公告编号: 2018-022)。

2018年6月25日,公司收到深圳证券交易所发来的《关于通报金亚科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》(创业板函【2018】第40号),公司因涉嫌欺诈发行股票等违法行为,已于近日被中国证监会移送公安机关。公司已于同日就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露(公告编号:2018-071)。公司因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2018年修订)》第 13.1.1 条规定的因涉嫌欺诈发行罪被依法移送公安机关,存在暂停上市风险。

公司自2018年6月26日起,每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。

二、公司被移送公安机关具体情况

公司于 2018 年 6 月 25 日收到了深圳证券交易所发来的《关于通报金亚科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》(创业板函【2018】 第 40 号),函件主要内容为: 2018 年 6 月 25 日,深圳证券交易所接到中国证监会稽查局《关于通报金亚科技股份有限公司涉嫌犯罪被依法移送公安机关情况的函》(稽查局函(2018)527 号)。公司因涉嫌欺诈发行股票等违法行为,已于近日被中国证监会移送公安机关。

公司已于同日就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露(公告编号: 2018-071)。

三、公司股票交易安排

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2018年修订)》13.1.8条的规定,公司股票于2018年6月26日停牌一天,2018年6月27日起复牌,交易三十个交易日,最后一个交易日为2018年8月7日。深圳证券交易所将自公司股票复牌三十个交易日期限届满后的次一交易日(即2018年8月8日)对公司股票实施停牌,并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定,请投资者注意投资风险。

四、公司接受投资者咨询的主要方式

公司将主要通过以下两种方式接受投资者咨询:

- (1) 投资者互动平台网址: http://irm.p5w.net
- (2) 咨询电话: 028-68232103

公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告!

金亚科技股份有限公司 董事会 二〇一八年七月三十一日