证券代码：300568        证券简称：星源材质       公告编号：2018-082

债券代码：123009        债券简称：星源转债

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于控股股东、实际控制人及其配偶减持公司可转换公司债券的提示性公告

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星源材质”）于

2018 年 3 月 7 日公开发行可转换公司债券（简称“星源转债”）480 万张，其中：

公司控股股东、实际控制人陈秀峰先生持有星源转债 1,260,200 张,约占本次发

行总量的 26.25%，陈秀峰先生配偶陈蔚蓉女士持有星源转债 2,034 张，占本次

发行总量的 0.04%，两人合计持有星源转债 1,262,234 张，占本次发行总量的

26.29%。

公司于 2018 年 8 月 13 日接到公司控股股东、实际控制人陈秀峰先生及其配

偶陈蔚蓉女士的通知，自 2018 年 6 月 29 日至 2018 年 8 月 13 日下午深圳证券交

易所收市，陈秀峰先生及其配偶陈蔚蓉女士已通过深圳证券交易所交易系统采取

集中竞价交易出售其所持有的星源转债合计482,034张，占发行总量的10.04%。

截至本公告日，控股股东、实际控制人陈秀峰先生仍持有星源转债 780,200 张，

约占发行总量的 16.25%。

控股股东、实际控制人陈秀峰先生及其配偶陈蔚蓉女士持有公司可转换公司

债券及其变动明细如下：

债券持有

人名称

减持前持有

数量（张）

减持前占发行

总量比例（%）

本次减持数

量（张）

本次减持后持

有数量（张）

本次减持后占发

行总量比例（%）

陈秀峰 1,260,200 26.25% 480,000 780,200 16.25%

陈蔚蓉 2,034 0.04% 2,034 0 0

合计 1,262,234 26.29% 482,034 780,200 16.25%

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司

董事会

                            2018 年 8 月 13 日