厦门延江新材料股份有限公司                                 股票交易异常波动

证券代码：300658         证券简称：延江股份         公告编号：2018-040

厦门延江新材料股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代

码：300658，证券简称：延江股份）股票交易价格连续 3 个交易日（2018 年 8

月 10 日、2018 年 8 月 13 日、2018 年 8 月 14 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过

20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的

情况。

二、公司关注并核查的情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就

相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生

较大影响的未公开重大信息。

3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未

披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公

司股票的行为。

6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》

等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协

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议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定

应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信

息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于 2018 年 7 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2018 年半年度业绩

预告》：公司自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，归属于上市公司股东的

净利润为 1,525.09 万元 - 2,178.70 万元，比上年同期下降：50% - 65%。

业绩变动原因：

①报告期间内，虽然公司海外订单快速增长，但尚无法完全弥补公司打孔无

纺布国内业务因客户产品结构调整造成的销售下滑，影响当期利润。

②报告期间内，境外生产基地陆续进入筹建期，现阶段的投入支出尚未产生

效益；另一方面，为了尽快开拓海外市场，在境外生产基地尚处于先期投入的阶

段，公司通过直接出口的方式来满足目标市场的需求，致使运费大幅增加；

③报告期间内，公司加大新产品的研发力度，使得研发支出大幅增加。

3、本公司郑重提示投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司

《2017 年年度报告》中披露的公司未来经营可能面临的主要风险，审慎决策、

理性投资。公司郑重提示投资者再次关注公司的以下风险因素：

（1）行业竞争加剧风险

近年来，由于国家开放二胎政策以及国内一次性卫生用品处于高速上涨的通

道，在国家政策及众多行业利好消息的出台等因素影响下，行业吸引了社会各类

资本进入，目前国内纸尿裤品牌超过 2000 多种，市场竞争激烈。随着这两年微

商与互联网电商品牌的加入，行业格局更是进入白热化竞争阶段，行业洗牌不可

避免。下游客户的激烈竞争，不可避免的会对上游供应商造成较大的压力。

（2）重大客户流失的风险

2015-2017 年，公司前五大客户销售收入分别为：38,625.50 万元、50,207.25

万元和 62,263.03 万元。分别占营业收入的 83.12%、83.78%、84.35%，客户集

中度较高。公司要稳定和上述客户的合作业务，除必须不断根据客户要求同步开

发新的配套产品外，每年还必须通过上述客户对公司的过程能力、质量管理体系、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环境管理体系和职业健康安全管理体系等的审核。如果公司研发设计、制造和品

质保证能力等不能持续满足上述客户的要求，将存在大客户流失风险；另一方面，

目前这些大客户在中国市场也面临很大的价格竞争压力，如果公司无法满足其要

求，中国市场上也有丢失订单的风险。

（3）宏观经济波动的风险

近几年，我国经济处于结构调整阶段，中国特色社会主义进入新时代，我国

社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展

之间的矛盾。未来全社会也将逐渐完善并促进消费的体制机制，增强消费对经济

发展的基础性作用。另一方面，我国的经济增速已经从高速向中低速转换，经济

增速放缓可能会导致消费需求在上升通道中出现一定的短时波动。

（4）行业增速波动的风险

随着国家开放二胎政策的实行，我国新生婴幼儿迎来一波高潮，但随之又现

增长乏力的趋势，现代社会环境、年轻人生育观念的变化，导致婴儿出生高潮并

未如人们预期的持续下去。虽然因为中国纸尿裤市场基数较大，渗透率低，纸尿

裤行业未来几年的高速增长依然可期，但相关增速需要修正，整体行业存在波动。

（5）汇率波动风险

随着公司国际化程度的不断深入，出口比例或是海外营收比例在集团总体业

绩中所占的比重越来越大。这些业务基本都以美元计价结算，美元兑人民币汇率

的大幅波动将直接影响公司的经营业绩，具体影响体现在以下几个方面：①产品

出口的外汇收入在结汇时会因汇率波动而产生汇兑损益。；②人民币持续升值可

能削弱公司产品在国际市场的价格优势；③公司产品的出口价格若无法根据汇率

进行适时调整，将导致公司毛利率出现波动。

（6）原材料价格波动风险

公司主要原材料为 ES 纤维、塑料米等，材料成本占主营业务成本的比例约

为 75%。ES 纤维主要是聚乙烯/聚丙烯复合纤维，塑料米主要是聚乙烯、聚丙烯

颗粒，均属于石油化工行业的下游产品，价格受供求关系及国际原油价格的双重

影响。由于原材料具有公开、实时的市场报价，若其价格大幅下跌或形成明显的

下跌趋势，虽可降低公司的生产成本，但下游客户可能由此采用较保守的采购或

付款策略，或要求公司降低产品价格，这将影响到公司的产品销售和货款回收，

从而增加公司的经营风险。相反，在原料价格上涨的情况下，若公司无法及时将

成本上涨传导至下游，将导致公司毛利率下降。

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（7）对外投资管理风险

公司近两年已经在国外设立子公司，并且加大对外投资规模的战略布局，未

来将会设立更多的海外生产基地。由于政策、人文、地域、法律、财税制度不同，

其带来的管理挑战很大；并且由于存在空间时间上的差异，可能会导致信息传递

滞后或信息传递的不准确，这也会导致公司管理效率的下降，对公司的集团管理

要求进一步提高。

4、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证

券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒

体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照法律法规相关

规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日